
VALIDACIONES Y CONSOLIDACIONES CIFRAS FACTURACION ABRIL 2025 

GRUPO AUTOGAS SAS 

 

De: Rubia Stella Cardona Sanchez <rubia.cardona@autogas.com.co>  

Enviado el: viernes, 9 de mayo de 2025 3:50 p. m. 

Para: Jorge Ivan Zapata Correa <jorgei.zapata@medellin.gov.co> 

CC: Erika Maria Alzate Zapata <erika.alzate@medellin.gov.co>; Carlos Andres Grajales 

Olarte <carlos.grajales@medellin.gov.co>; Sandra Milena Jimenez Echeverri 

<comercialmedellin@autogas.com.co>; Sandra Castrillon Osorio 

<s.castrillon@autogas.com.co>; Jimena Bedoya Pinto <jbedoya@autogas.com.co> 

Asunto: RE: SOLICITUD DE ACEPTACION DEVOLUCION MAYOR VALOR 

COBRADO EN FACTURAS ESTAMPILLAS PROINNOVACION 1% 

 

Buenas tardes don Jorge, 

Luego de validadas las cifras al interior de nuestra empresa quedamos con estos valores. de 

$4.834.930 

  

  

Etiquetas de 
fila 

Suma de Valor Total 
Validado 

Suma de Cantidad 
Facturada 

Suma de 
PROINNOVACIÓN 1% 

5990042118 26.329.448,67 2.243,562 223.212,27 

5990042194 1.239.160,02 85,270 10.170,88 

5990042195 6.262.383,67 515,644 52.794,58 

5990042196 3.569.611,91 267,849 29.664,43 

5990042197 3.034.263,84 222,537 25.130,95 

5990042204 157.110.718,61 10.836,443 1.289.961,83 

5990042206 149.023.317,17 10.572,891 1.228.401,10 

5990042207 185.007.993,38 12.995,602 1.522.879,16 

5990042221 35.701.331,27 2.532,842 294.285,01 

5990042237 19.222.615,28 1.362,479 158.430,46 

Total general 586.500.843,82 41.635,119 4.834.930,68 
  

Cordial saludo   

  

Cordialmente,  

  

Rubia Stella Cardona Sanchez 
Líder de ventas Antioquia y zona norte. 

Tel: (4)607 1311 ext. 1660 

Cel. 3157619916 

Cra 48 # 48 sur - 75 int 129, Envigado 

Email: rubia.cardona@autogas.com.co 

Web: www.autogas.com.co 

 
  
 

mailto:rubia.cardona@autogas.com.co
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.autogas.com.co%2f&c=E,1,8QoOXsE-NJOYEAgxMGtBa_2BcGtKIoJQ9hV2lcPD2ehqC5xXVG4ANsUioD_Kpql9iGupSthk1KsdMQgL5ab9zenEd1qlQfhRVpijr_GJ&typo=1


De: Erika Maria Alzate Zapata <erika.alzate@medellin.gov.co>  
Enviado el: miércoles, 7 de mayo de 2025 8:36 p. m. 
Para: Jorge Ivan Zapata Correa <jorgei.zapata@medellin.gov.co> 
Asunto: Valor estampillas Abril 

 
Buenas noches Jorge: 
 
El valor a reintegrar por concepto de estampillas del 1% para el mes de abril es el 
siguiente: 
 

ORGANISMO VALOR ABRIL 

POLICIA  $                                  4.199.663 

EJERCITO  $                                      223.222  

FISCALIA  $                                      294.285  

INPEC  $                                        52.795 

MEDICINA LEGAL  $                                        10.171 

MIGRACION COLOMBIA  $                                        29.664 

UNP   $                                        25.131 

TOTAL  $                                  4.834.930 

 
 
Atentamente, 
 

 
  

 

 


