28/2/24, 16:34 Correo: Bibiana Maria Alvarez Holguin - Outlook

RE: Vencimiento Contrato 4600099515

Bibiana Maria Alvarez Holguin <bibiana.alvarez@medellin.gov.co>
Mar 27/02/2024 11:33
Para:Kerby Johana Orozco Echeverri <johanaorozco_05@yahoo.com>;Jose Hilario Velez Quintero <jose.velez@medellin.gov.co>

CC:Juliana Mora Jacome <juliana.moraj@medellin.gov.co>;Jerson Rojas Jaramillo <jerson.rojas@medellin.gov.co>;
danilo.diaz@outlook.com <danilo.diaz@outlook.com>;Juan Diego Suarez Saldarriaga <juan.suarez@medellin.gov.co>

Cordial saludo,

De acuerdo con indicaciones dadas por su parte, Jerson Rojas y Danilo Diaz, me apoyaron en la revisién de
informe final proyectado en el marco del contrato No. 4600099515 de 2023 “PP-Adquirir Computadores con
sistema operativo para fomentar el desarrollo integral de los procesos pedagogicos y formativos de los estudiantes
de las instituciones educativas oficiales del Distrtito”. El ajuste del informe se hizo con base en las observaciones
que ellos hicieron; sin embargo en el corre se me informé que se trataba de apoyos temporales. En vista de que el
informe segun lo que se establece para estos: “Este informe lo firmaran los responsables de acuerdo
con el tipo de designacion de supervision e interventoria establecida y los apoyos juridico,
administrativo, financiero y contable, cuando la Supervision sea Especializada.” Debe ser firmado
por los apoyos alli establecidos, solicito indicarme quienes firmaran se acuerdo con esos roles

Quedo atenta a las indicaciones respectivas

Biblana M. Alvarez Holguin
Profesional Especializada
Secretariade Educacion
(504} 385 89777 Ext 8297
Oficina 302, piso 03

Edihgio Cadrd
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De: Kerby Johana Orozco Echeverri <johanaorozco 05@yahoo.com>

Enviado el: jueves, 25 de enero de 2024 3:12 p. m.

Para: Bibiana Maria Alvarez Holguin <bibiana.alvarez@medellin.gov.co>; Jose Hilario Velez Quintero
<jose.velez@medellin.gov.co>

CC: Juliana Mora Jacome <juliana.moraj@medellin.gov.co>; Jerson Rojas Jaramillo
<jerson.rojas@medellin.gov.co>; danilo.diaz@outlook.com; Juan Diego Suarez Saldarriaga
<juan.suarez@medellin.gov.co>

Asunto: Re: Vencimiento Contrato 4600099515

Buenas tardes serora Bibiana
Los apoyos que estaran acompafnando a la secretaria por el momento, son:

Jersson Rojas correo: jerson.rojas@medellin.gov.co - celular 3006293682
Danilo Diaz correo: danilo.diaz@outlook.com - celular 3104038372

Con ellos canalizaremos y tramitaremos los asuntos que tengan pendientes por el momento.

Cordialmente,
Kerby Johana Orozco
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El jueves, 25 de enero de 2024, 12:32:31 p. m. COT, Juan Diego Suarez Saldarriaga
<juan.suarez@medellin.gov.co> escribio:

Hola Kerby, podemos designar para este proceso en especifico a los apoyos provisionales que tenemos para la
secretaria de Educacion que son Jersson y Danilo.

Gracias.

Juan Diego Suarez Saldarriaga
Subsecretario de Ejecucion de la
Contratacion

Secretaria de Suministros y Servicios
(604) 385 5555, Ext. 4894

Oficina 702, piso 7
CAD, Calle 44 # 52-165
juan.suarez@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co OO0 @O

De: Kerby Johana Orozco Echeverri <johanaorozco_05@yahoo.com>

Enviado el: jueves, 25 de enero de 2024 9:46 a. m.

Para: Juan Diego Suarez Saldarriaga <juan.suarez@medellin.gov.co>; Kamal Abdul Nassar Montoya
<kamal.nassar@medellin.gov.co>

Asunto: Fw: Vencimiento Contrato 4600099515

Muy buenos dias Juan y Kamal.

Me indican por favor de acuerdo a este correo, como procedo o que respuesta doy.

Muchas graciasij
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Saludos

Kerby Johana

De: Bibiana Maria Alvarez Holguin <bibiana.alvarez@medellin.gov.co>

Para: Kerby <johanaorozco_05@yahoo.com>

CC: Juan Diego Suarez Saldarriaga <juan.suarez@medellin.gov.co>; Jose Hilario Velez Quintero
<jose.velez@medellin.gov.co>

Enviado: miércoles, 17 de enero de 2024, 05:02:25 p. m. COT

Asunto: RE: Vencimiento Contrato 4600099515

Cordial saludo,

En relacién con la supervision del contrato No. 4600099515 de 2023 “PP-Adquirir Computadores con sistema
operativo para fomentar el desarrollo integral de los procesos pedagdgicos y formativos de los estudiantes de las
instituciones educativas oficiales del Distrito, con fecha de inicio de ejecucion es del 30 - 11- 2023 y finalizacion la
semana entrante el 28 -01 — 2024, hago las siguientes anotaciones:

Los equipos fueron adquiridos en el mes de diciembre, se hizo el proceso de facturacion y pago respectivos; se
hizo la verificacion y marcacion de bienes los cuales se encuentran cargados en mi cartera y en general se han
cumplido las etapas correspondientes al proceso.

A la fecha esta pendiente por parte de la unidad de seleccion, remitir el contrato al archivo para que sea aprobada
en SAP la ultima actividad de la etapa contractual- Legalizacion del contrato; ademas, que se haga el cambio de
los apoyos administrativo y juridico ya que no fueron contratadas nuevamente las personas asignadas para tal fin.
De acuerdo con respuesta remitida el dia de hoy por parte del Subsecretario Jun Diego Suarez se espera para la
semana entrante tener estos apoyos y comunicarle a las Secretarias. De igual forma que, se haga el cambio
respectivo de usuario comprador, pues quien se encontraba designado tampoco se encuentra contratado y para
tema de liquidacion se requiere usuario comprador.

Tengo ya elaborado el informe final y acta de terminacion, dependo de los apoyos para revision y ajustes y poder
finalizar lo correspondiente a esta etapa cumpliendo con la fecha de finalizacién del contrato el 28/01/2024

Atentamente
Bibiana M. Alvarez Holguin
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De: Juan Diego Suarez Saldarriaga <juan.suarez@medellin.gov.co>

Enviado el: miércoles, 17 de enero de 2024 4:34 p. m.

Para: Bibiana Maria Alvarez Holguin <bibiana.alvarez@medellin.gov.co>; Jose Hilario Velez Quintero
<jose.velez@medellin.gov.co>

CC: Kerby <johanaorozco_05@yahoo.com>

Asunto: Vencimiento Contrato 4600099515

Importancia: Alta

Buen dia,

Realizando seguimiento al contrato en asunto, encontramos que registra fecha de terminacion 28/01/2024 ,
agradecemos remitir informacién concerniente sobre modificaciones, suspension o liquidacion al correo de Kerby
johanaorozco 05@yahoo.com.

Si ya fue remitida la informacion a Kerby, favor omitir este mensaje.

Quedamos atentos, muchas gracias.
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