De: CONTABILIDAD INTERNEGOCIOS S.A

A: Luz Yaneth Valencia Gomez

Asunto: Re: Reajustes 2025 OC 138206

Fecha: martes, 18 de febrero de 2025 9:36:25 a. m.
Buenos dias,

Después de revisado el calculo enviado, se informa que esta correcto, favor
proceder con el documento correspondiente.

Solicito muy cordialmente, que cualquier novedad con las prefacturas,
facturas, ajuste presupuestal o prorrogas de la OC, enviar

correo solamente a contabilidadinternegocios@gmail.com, que es el dpto.

encargado.

Cordialmente,

|_E-

El lun, 17 feb 2025 a las 15:52, Luz Yaneth Valencia Gomez
(<lvalencg@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribid:

Buenas tardes.

Rama Judicial Manizales Caldas

Cordialmente,
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LUZ YANETH VALENCIA GOMEZ
Jefe Area Administrativa y Financiera

DESAJ Manizales - Caldas

De: CONTABILIDAD INTERNEGOCIOS S.A <contabilidadinternegocios@gamail.com>
Enviado el: lunes, 17 de febrero de 2025 3:43 p. m.

Para: Luz Yaneth Valencia Gomez <lvalencg@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Re: Reajustes 2025 OC 138206

Buenas tardes,

Favor informarme de que entidad es?

Cordialmente,

El lun, 17 feb 2025 a las 14:30, Luz Yaneth Valencia Gomez
(<lvalencg@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribid:

Buenas tardes,
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Adjunto el calculo del reajuste salarial y del IPC en los precios de la orden de compra
138206 para la respectiva revision y aprobacion, con el fin de proceder con el cargue de la
modificacion en la plataforma de la TVEC.

Vale la pena aclarar lo siguiente:

1. El incremento salarial de 9.5% para el servicio de aseo de la vigencia 2025, se
realiza conforme la comunicacién adjunta de Colombia Compra Eficiente, por el

periodo de 7,5 meses, es decir desde el 1° de enero y hasta el 15 de agosto de 2025.
2. Dado lo anterior, se procede a calcular el reajuste del IPC para los insumos que
correspondo al 5.2%

Quedo atenta a la confirmacion del valor a reajustar que seria por $1.990.807

Gracias

Cordialmente,

LUZ YANETH VALENCIA GOMEZ
Jefe Area Administrativa y Financiera

DESAJ Manizales - Caldas

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrénico contiene informacion de la
Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibio por error
comuniquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podra usar su contenido, de hacerlo
podria tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en



general sobre la informacion de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorizacion explicita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



