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RV: Solicitud_continuidad_aprobaciéon_polizas_Orden de Compra No. 109956-2023 del 24 de mayo de
2023_M3

ANA MARIA BRICENO CAMPOS <ana.briceno@educacionbogota.gov.co>
Mié 20/03/2024 2:57 PM
Para:NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>

@J 5 archivos adjuntos (3 MB)

2800_2023_M3_0C_109956.pdf; 2800_2023_M3_SOC_OC_109956.pdf; CAMERFRIMA_COLOMBIA_SAS.pdf; CAP ORDEN DE COMPRA 2800-109956-2023-
CAMERFIRMA S.A.S._M3.docx; poliza oc. 109956-2023_M3.pdf;

Aprobado, favor continuar con el tramite

Gracias!

De: NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>

Enviado: miércoles, 20 de marzo de 2024 10:39

Para: ANA MARIA BRICENO CAMPOS <ana.briceno@educacionbogota.gov.co>

Asunto: Solicitud_continuidad_aprobacion_pdlizas_Orden de Compra No. 109956-2023 del 24 de mayo de 2023_M3

Doctora Ana Maria buenos dias,

De manera atenta remito CAP y pdlizas de la Orden de Compra No. 109956-2023 del 24 de mayo de 2023.-
expedida para amparar expedida para amparar la Modificacion No. 3 de fecha 18 de marzo del 2024, suscrita
con CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S. NIT. 901.312.112-4, para su aprobacion.

Es una Orden de Compra, por tanto, no se realiza aprobacién en plataforma.

Una vez sean aprobadas la garantias serdn remitidas a la supervisién, para que sean publicadas en Tienda
Virtual.

Adicionalmente, la pdliza fue consultada en la pdgina de la Aseguradora como se evidencia en la captura de
pantalla:

about:blank 173
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Nancy Guayabo Rodriguez
Profesional Universitario - Oficina de contratos.
Aw. El Dorado No. 66 — 63 Piso 1 torre C
BOGOTA Nivel Centrals3241000
Setretaria de [dutstidn Ext. 3529
nguayabo@educacionbogota.gov.co

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra
agua, energia y recursos forestales. La
informacién aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta estrictamente prohibida su
utilizacion, copia, descarga, distribucién, modificacion y/o reproduccion total o parcial, sin el permiso expreso de la
Secretaria de Educacién del Distrito, pues su contenido puede ser de caracter confidencial y/o contener material
privilegiado. Si usted recibié esta informacion por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envié y borre
este material de su computador. La Secretaria de Educacién del Distrito no es responsable por la informacién contenida
en esta comunicacion, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
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CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA

g ot
¥

L &
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
BECRETARLA DE EDUCACIN

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA

Aprobacién Orden de Compra 2800-2023

Orden de Compra No. 109956-2023 del 24 de mayo de 2023.

PARA: OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO
oE. ANA MARIA RIANO CAMPOS
' OFICINA DE CONTRATOS

. Acuerdo Marco: CE-309-AMP-2022

REFERENCIA: CAMERFIRMA COLOMBIA S.AS.
NIT. 901.312.1124

FECHA DE 20 de marzo de 2024
APROBACION:

La Oficina de Contratos de la SED APRUEBA las garantias constituidas en relacién con la orden de compra de la referencia, en los
términos legalmente requeridos, expedida para amparar la Modificacién No. 3 de fecha 18 de marzo del 2024, cuyos aspectos

generales se precisan asi:

RADICADO: E-2024-55626 de fecha 19 de marzo de 2024
GARANTE O ASEGURADOR: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.
BENEFICIARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION
AFIANZADO O TOMADOR CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S.
GARANTIAS: Cumplimiento No0.980-47-994000024897, Anexo 3, Expedida:19/03/2024
RIESGOS AMPARADOS GENGL. VALOR ASEGURADO
(Desde) (Hasta)
CUMPLIMIENTO 24/05/2023 30/09/2024 $ 8.387.688.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES 24/05/2023 31/03/2027 $4.193.844.30
CALIDAD DEL SERVICIO 24/05/2023 31/03/2024 $ 8.387.688.60

IMPORTANTE: Para la aprobacién de cada pago, es responsabilidad del supervisor y/o interventor verificar: 1. Vigencia de la(s) garantia(s). 2. Cumplimiento del
contratista de las obligaciones, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

Se recuerda a la supervision, que para efectos de ejecucion de la Orden de Compra se requiere previamente, la expedicion del CRP y la aprobacion de la garantia.

ANA MARIA RIANO CAMPOS
Jefe Oficina de Contratos

Elaboré: Nancy Guayabo Rodriguez - Profesional Universitario

Original: Archivo Expediente

Av. Eldorado No. 66 — 63

PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Cadigo postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Informacioén: Linea 195

BOGOT/\


http://www.educacionbogota.edu.co/

MIGUEL ANGEL USECHE MAHECHA

De: emvera@educacionbogota.gov.co

Enviado el: martes, 19 de marzo de 2024 4:08 p. m.

Para: sedcontactenos@educacionbogota.edu.co

Asunto: RV: POLIZA MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 109956
Datos adjuntos: 980-47-994000024897-3.pdf

Buenas Tardes
Solicito su amable gestion en la radicacidon y remisién a la oficina de contratos

Gracias

Eva Maria Vera

De: Liliana Zambrano <liliana.zambrano@colombia.camerfirma.com>

Enviado: martes, 19 de marzo de 2024 15:51

Para: EVA MARIA VERA CRUZ <emvera@educacionbogota.gov.co>; FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
<fredy.carrero@educacionbogota.gov.co>

Cc: Paola Maecha <paola.mahecha@colombia.camerfirma.com>; Nubia Bautista
<nubia.bautista@colombia.camerfirma.com>; Angy Acero <angy.acero@colombia.camerfirma.com>
Asunto: POLIZA MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 109956

Buenas tardes

Cordial saludo,

Enviamos adjunto la péliza modificada, de acuerdo a la modificacién de la Orden de Compra
109956, para su revisidén y posterior aprobacion.

Agradeciendo la atencion prestada y atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

Liliana Zambrano
Departamento Juridico
—
' El +57 310234 6144
Camerfirma
COLOMBIA

AN INFOCERT COMPANY

0Ny EONoNG)

liliana.zambrano@colombia.camerfirma.com
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Firma digitalmente tus documentos con Gosign

Crea flujos de firma con tus companeros, v
clientes y proveedores
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BUSIMNESS

Este mensaje, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener informacion CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del
destinatario, quedando prohibida su divulgacidn copia o distribucion a terceros. Si usted ha recibido este mensaje erréneamente, se
ruega lo notifique al remitente y proceda a su borrado. De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril
de 2016 General de Proteccion de Datos (Europa), la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 (Colombia) y, se le informa que la
empresa CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S. tratard la informacion que nos facilita con el exclusivo fin de cumplir con las obligaciones
derivadas de la relacién comercial o contractual adquirida con usted y que sus datos no podrdn ser objeto de otro tratamiento ni de
cesion a terceros salvo en los casos en que exista una obligacion legal. Usted tiene derecho a obtener confirmacion acerca del
tratamiento de sus datos personales, y a ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, supresion, limitacion y portabilidad en el
tratamiento, dirigiéndose a CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S., mediante comunicacion escrita remitida a la direccion Carrera 13 A No. 28
38 Oficina 202 en la ciudad de Bogotd D.C, o al correo contacto@colombia.camerfirma.com

This message, and if applicable, any file attached to it, may contain CONFIDENTIAL information for the exclusive use of the recipient,
being prohibited its disclosure copy or distribution to third parties. If you have received this message incorrectly, please notify the sender
and proceed with its deletion. In accordance with the provisions of the EU Regulation 2016/679 of April 27, 2016 General Data
Protection (Europe) and the Law 1581 of 2012 and Decree 1377 of 2013 (Colombia) and you are informed that the company
CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S. will treat the information you provide us with the sole purpose of complying with the obligations
derived from the commercial or contractual relationship acquired with you and that your data will not be subject to another treatment
or assignment to third parties except in cases where there is an legal obligation. You have the right to obtain confirmation about your
personal data treatment, and to exercise your rights of access, rectification, deletion, limitation and portability, contacting
CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S. by written communication sent to the address Carrera 13 A No. 28 38 Office 202 in Bogotd D.C
(Colombia), or to the address contacto@colombia.camerfirma.com

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se

ahorra agua, energia y recursos forestales.
La

informacién aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Estd estrictamente prohibida
su utilizacién, copia, descarga, distribucion, modificacion y/o reproduccidn total o parcial, sin el permiso expreso de
la Secretaria de Educacion del Distrito, pues su contenido puede ser de caracter confidencial y/o contener material
privilegiado. Si usted recibid esta informacidn por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envid y
borre este material de su computador. La Secretaria de Educacién del Distrito no es responsable por la informacién
contenida en esta comunicacidn, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.
www.educacionbogota.edu.co
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Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la informacién de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que sera contactado para realizar el procedimiento

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Asequradora Solidaria

Somos 2 Dealmo Seguncia Mcjor Empresa £0m03 a Novena Mejor Emprosa
pera Trabajar on Colomoka para Trobolar on Améica Lating

® dl’ (olombia Great | LosMejores Lugares Great | LosMejoresLugares
Place pnraTrabaiar' Place P-uTub-
NIT. 860.524.654-6 POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE Worl = Work. [T on

ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015
- PATRICLSUSP0O9V4

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

9802050394

POLIZA No: 980- 47- 994000024897 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: GESTI ON Y EFI CACI A EN SEGUROS GES ClI A LT cop.acencia: 980 RAMO: 47
DIA MES ANO DIA MES  ARO
TIpo bE MoviMiENTO:  MODI FI CACI ON TiPo DE IMPRESION: | MPRESI ON ‘ 19 ‘ 03 ‘ 2024 ‘ ‘ 19‘ 03 ‘ 2024‘
FECHA DE EXPEDICION FECHA DE IMPRESION
DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE:: CAMVERFI RVA COLOMBI A SAS IDENTIFICACION:  NIT 901. 312.112-4
DIRECCION: KR 13 A 28 38 OF 202 cupad: BOGOTA, D. C., DI STRI TO CAPI TAL TELEFONO: 6015603635
DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO:  BOGOTA DI STRI TO CAPI TAL - SECRETARI A DE EDUCACI ON IDENTIFICACION:  NIT 899. 999. 061-9
BENEFICIARIO:  BOGOTA DI STRI TO CAPI TAL - SECRETARI A DE EDUCACI ON IDENTIFICACION: it 899. 999. 061-9
AMPAROS
G RO DE NEGOCI O CONTRATO DE PRESTACI ON DE SERVI Cl OS
DESCRI PCI ON AMPARCS VI GENCI A DESDE VI GENCI A HASTA SUVA ASEGURADA
ORDEN DE COVPRA
CUVPLI M ENTO 24/ 05/ 2023 30/ 09/ 2024 8, 387, 688. 60
PAGO DE SALARI OS, PRESTACI ONES SOCI ALES E | ND 24/ 05/ 2023 31/ 03/ 2027 4,193, 844. 30
CALI DAD DEL SERVI CI O 24/ 05/ 2023 31/ 03/ 2024 8, 387, 688. 60
BENEFI Cl ARl OS
NI T 899999061 - BOGOTA DI STRI TO CAPI TAL - SECRETARI A DE EDUCACI ON

POLI ZA DE CUMPLI M ENTO DE CONTRATO DE PRESTACI ON DE SERVI Cl CS:
**OBJETO DE LA GARANTI A***

POR MEDI O DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORVA PARTE | NTEGRANTE DE LA POLI ZA Cl TADA, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO
POR ADICION AL VALOR DE LA ORDEN EN LA SUMA DE $ 6.876.531.63, QUEDANDO EL VALOR TOTAL EN LA SUVA DE $
83.876. 885. 83, SEGUN MODI FI CACI ON A LA ORDEN DE COVPRA No. 109956

LOS DEVMAS TERM NOS Y CONDI Cl ONES NO MODI FI CADOS CONTI NUAN VI GENTES.

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLI ZA ES GARANTI ZAR EL PAGO DE LOS PERJUI CI OS DERI VADOS DEL | NCUVPLI M ENTO DE LAS
OBL| GACI ONES A CARGO DEL CONTRATI STA DERI VADAS DE LA ORDEN DE COVPRA No. 109956, DE FECHA 24/ 05/ 2023 CELEBRADO
ENTRE LAS PARTES, RELACI ONADO CON PRESTAR SERVI Cl OS DE CORREO ELECTRONI CO CERTI FI CADO CON VALIDEZ JURIDI CA Y
PROBATORI A PARA LA SECRETARI A DE EDUCACI ON DEL DI STRI TO

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:
$ *****1, 7]_97 132. 75 $ R R R N AV 37 $rrxxxxxx%x0 00 $ *ERKKKKHE 974 $ ***********37,416
NOMBRE INTERMEDIARIO CLAVE %PART NOMBRE COMPARNIA COASEGURO CEDIDO %PART VALOR ASEGURADO
| NSURANCE & BONDS CONSULTI NG 4102 100. 00

DECLARACION Y AUTORIZACION: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASi COMO PARA EL ENVIO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVES DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRONICOS Y
LLAMADAS TELEFONICAS DE CARACTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA
E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACION, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRONICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTION AUTOMATICA.
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTION DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRONICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO  GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y  PARA MODIFICAR O  ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR  INGRESAR A https://www.solidaria.com.co/wa_

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS
EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU POLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PAGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCION SEGUROS — TU RESPALDO — SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO
EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCION SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

HECTOR Firmado

/ ) digitalmente por
. — JOSE HECTOR JOSE
/ / GARCIA GARCIA SANTIAGO
Fecha: 2024.03.19
/ SANTIAGO  15.08:51 -05'00'
F;RMA ASEGURADOR (415)7701861000019(8020)000000000007000980205039 FIRMA TOMADOR
DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota CLI ENTE
C7D0207A0D0AF8785C | .I‘ m

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Direccion: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogota * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrénico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor informacion lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra pagina web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compania de Seguros



