Corporacién Auténoma Regional de Cundinamarca - CAR
Secretaria General
Republica de Colombia

ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS PARA EL CONTRATO/ CONVENIO No. 3197 de 2022 —

ORDEN COMPRA No. 96339

El Director Operativo de la Secretaria General de la Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca CAR, en
virtud de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en el manual de Contratacién de la Entidad, en lo sefialado en
Decreto 1082 de 2015 en la seccion 3 de garantias, y facultades otorgadas a través de la Resolucion DGEN No

20217000128, una vez revisada las poliza(s):

POLIZA

ANEXO

EXPEDIDA

ASEGURADORA

3134657

ANEXO 0

10/10/2022

LIBERTY SEGUROS S8.A

Por reunir las condiciones legales y reglamentarias respecto de la vigencia, cuantia y amparos exigidos por la

Corporacion,

APRUEBA [a pdliza a los TRES (03) dias del mes de NOVIEMBRE de 2022

@M—l\«" : o N~ vl

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ REMOLINA

Director Operativo Secretaria General

Proyectd: Juan David Gonzalez Piraza

Reviso: Luz Adriana Garavito Rozo-ad

3
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322, 0946 Correo: Juan David (Gonzalez Pirazan - Outlook

RE: Corporacién Autonoma Regional de Cundinamarca Orden de compra 96338 revisada

Karla Villalobos Valverde {Accenture International LTD} <v-karlavi@microsoft.com>

Mié 2/11/2022 3:57 PM

Para: Carios Eduardo Buitrage Suarez <cbuitragos@car.gov.co>;Juan David Gonzalez Pirazan <jdgonzalezp@car.gov.co>

¢ Luisa Solorzano Castillo (N2 Results Singapore PTE Ltd) <v-luisas@microsoft.com>;Karen Franco Hernandez {Adecco Servicios Colombia S.A.) <v-
karenfr@microsoft.com>;LME LATAM SUPPORT <LME_LATAM_SUPPORT@microsoft.com>

Buenas tardes estimados
Les comparto la respuesta de Ja aseguradora sobre el ajuste que nos solicitan,

“t g aseguradora nos pide en cuenta que la péliza inicialmente se cotiza con fecha 20/09/2022, la cual no fue aceptado y solicitaron el cambio a 21/09/2022, con la siguiente
justificacidn:

Na es pusible realizar anexc de modificacicn teniendo en cuenta que vigencias hatia atrds no se pueden trobajar, o gseguradora sugiere realizar salo anexo de texto en el cual se
indigue que se aclara que la orden es de fecho 20/09/2022, e inicio fecha de cobertura el dia 21/09/2022 fecha en la cual ef contrato ingreso of Hold en Liberty”

From: Karla Villalobos Valverde (Accenture International LTD)

Sent: Wednesday, October 26, 2022 8:56 AM

To: Carlos Eduardo Buitrago Suarez <chuitragos@car.gov.co>

€c: Juan David Gonzalez Pirazan <jdgonzatezp@car.gov.co>

Subject: RE: Corporation Auténoma Regional de Cundinamarca Orden de compra 96338 revisada

Buen dia estimados,

Solicité el ajuste a la aseguradora, les estaré informando cuando me den respuesta.

Kind regards,

Karla Villaiobos

Accenture international Ltd.

LME LATAM SMC SUPPORT {LME _|ATAM _SUPPORT@rmicrosofi.com)

£-mai wkarlavi@microsoft com

Note: This mailbox is menitored Monduay through Friday, 7:00 AM to 4:00 PM Central Time

Help us improve by sharing feedback, Please email rmy manager: v-kesgnc@microsoft.com

From: Carlos Eduardo Buitrago Suarez <cbuitragps@car.gov.co>

Sent: Monday, October 24, 2022 8:54 AM

To: Karla Villalobos Valverde {Accenture International LTD) <y-karlayi @microsoft.com>

Ce: Juan David Gonzalez Pirazan <jdgonzalezp@cargov.co>

Subject: [EXTERNG] RV: Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca Orden de compra 96338 revisada

Cordial Safudo
Hola Karla, por favor me ayudas con lo solicitado por parte del arca de SGEN.

Cordialmente,

Be: juan David Gonzalez Pirazan <jdgonzalezp@car.gov.co>
Enviado el: lunes, 24 de octubre de 2022 9:49 a. m.
Para: Carlos Eduardo Buitrago Suarez <cbuitragos@cargov.co>; Karla Villalabos Valverde {Accenture Solutions Private Li} <v-karlayi@microsoft.comz>; Luz Adriana Garavito Rozo

<|garayitor@car.g0v.co>
Asunto: RE: Corporacién Autonoma Regional de Cundinamarca Orden de compra 96338 revisada

Cordial salude,

En atencidn a una observacion realizada por la segunda revisién se solicita se madifique el inicio de las vigencias de los amparas a partir def dia 20 de septiembre
de 2022, bajo el entendido que la fecha de inicio de la vigencia de la orden de compra es a partir de |a ya descrita por cuanto los amparos deberdn iniciar a partir
de este momento,

Agradezco su atencion.

Juan David Gonzdiez Pirazan
Contratista Secretaria General

{+571) 5801111 Ext. 1107
3223833927
idggnzalezp@car.cov.co

Av. Esperanza # 62 - 49
Centro Comercial Gran Estacion - Costado
Esfera. Piso 7. Bogotd - Colombia

https:lloutlook.of‘ﬁce.comimaib’inboxlidlAAQkAGNIYTYWMTEOLTM INjYINDgyZC1iNmY' LTNAMDY4YWJZTFINQAQADXg6J2z%2BOE 15qs60pQrCLB...  1/6



3M1/22, 09:46 Correo: Juan David Gonzalez Pirazan - Outlook

De: Carlos Eduardo Buitraga Suarez <chuitragos@car.gov.co>

Enviado: miéreoles, 19 de octubre de 2022 3:04 Bom,

Para: Juan David Gonzalez Pirazan <jdgonzalezp@cat.gov.co>

Asunto: RV: Corporacién Auténoma Regional de Cundinamarca Orden de tompra 96338 revisada

Cordial Salado
Do, los comprobantes de la poliza.

Cordialmente,

De: Karla Villalobos Valverde (Accenture International LTD) <v-karlavi@microsoft com>

Enviade el: miércoles, 19 de actubre de 2022 9:15 3. m.

Para; Carlos Eduardo Bujtrago Suarez <chuitragos@car,pov.co>; Luisa Solorzano Castillo {N3 Results Singapore PTE Ltd) <y-luisas@microsoft.com=; Karen Franco Hernandez
(Adecco Servicios Colombia S.A.) <y-karenfr@microsoft,com>

CC: LME LATAM SUPPDRT <LME_{ATAM SUPPORT@microsoft.coms

Asunto: RE: Corporacion Autdnoma Regional de Cundinamarca Orden de compra 96338 revisada

Buen dia estimado,
Adjunto los documentos.

@Karen nos puedes ayudar con &l comprobante de pago?

Kind regards,

Karla villalobos
Accenture International Ltd
LME LATAM SMC SUPPORT (LIME_LATAM_SUPPORT@microsoft.com)

E-mail: ykarlavi@mcrosott.com
Nate: This mailbox is monitored Mondoy through Friday, 7:00 AM to 4:00 PM Centrol Time

Help us improve by sharing feedback. Please emaif my manager: v-kesanc@microsoft.com

From: Carles Eduardo Buitrago Suarez <chuitragos@cargov.co>

Sent: Wednesday, October 19, 2022 8:07 AM

To: Karla Villalobos Valverde (Accenture Internaticnal LTD) <ykarlavi@microsoft.coms>; Luisa Solorzano Castillo (N3 Results Singapere PTE Ltd) <v-luisas@microsoft.coms
Ce: Karen Franco Hernandez {Adecco Servicios Colombia S.A.) <y-karenfr@microsoft.coms; LME LATAM SUPPORT <LME_LATAM SUPPORT@ microsoft.com>

Subject: [EXTERNO] RE: Corporacion Autdnoma Regionai de Cundinamarca Orden de compra 96338 revisada

Cordial Saludo

Hela Karfa, espero todo vaya excelente. Queria pregntarte sobre ¢l estado de la poliza, no registro cn mi corrco el envio de csta con et respectivo comprobante de
pago.

Quedo atento a tus indicaciones,

Cordialmente,

De: Karla Vitlalobos Valverde {Accenture Solutions Private Li) <y-karlavi@micropsaft.coms

Enviado el: viernes, 30 de septiembre de 2022 2:46 p. m.

Para: Carlos Eduardo Buitrago Suarez <cbuitrapos@car.gov.co>; Luisa Solorzanc Castillo (N3 Results Singapare PTE Ltd) <v-uisas@microsoft.com>

CC: Karen Franco Hernandez (Adecco Servicios Colombia §,A.) <v-karenfr@micrgsoft.com>; LME LATAM SHPPORT <LVIE_LATANW SUPPORT @ mjicrosoft.coms
Asunto: RE: Corporacidn Auténoma Regional de Cundinamarca Orden de compra 96338 revisada

hitps:/foutiook.office.com/mailfinbox/id/AAQKAGNIY TYwMTEOLTM1 NjYEN DgyZC1iNmY1LTNAMDY4YWJIZTFINQAQADXg6Jz%2B0OE1 sgs8dpQrCLB... 2/6



3/11/22, 09:46 Correo; Juan David Gonzalez Pirazan - Qutlook

Buenas tardes estimados,

Adjunto correa can los comentarios de la aseguradara con respecto al cambio solicitado.
iPueden por favor revisar y confirmarnes cémo proceder?

Muchas gracias y quede al tanto!

Kind regards,

Karla Vilialobos

Accenture International Ltd.

LME LATAM SMC SUPPORT (LME _LATAM SUPPORT@microsoft.com)

E-mail: v-kazlavi@microsoft.cam

Note: This mailkox is monitored Monday through Friday, 7:00 AM to 4:00 PM Central Time

Help us improve by sharing feedback. Please email my manager: vkesgne@microsof.com

Erom: Karla Villalobos Valverde {Accenture Solutions Private Li}

Sent: Thursday, September 25, 2022 4:11 PM

To: Luisa Solorzana Castillo (N3 Results Singapore PTE Ltd) <y-luisas@ microsoft.com>; Carlos Eduarde Buitrago Suarez <chuitragos@car.gov.co>

Cc: Karen Franto Hernandez {Adecco Servicios Colombia 5.A.) <y-karenfr@microsoft.com>; LME LATAM SUPPORT <{ME_LATAM SUPPORT@ micraso. m>
Subject: RE: Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca Orden de tompta 96338 revisada

Buenas tardes!
Ajuste solicitada. Una vez emitido el nueve borrador, se los compartiremos para su revision,

Muchas gracias.

Kind regards,

Karia Villalobos

Accenture International Lid.

LME LATAM SMC SUPPORT {LME_LATAM_SUPPQRT@micresoft.com}

£-mail: w-karlavi@microspft.com

Note: This maiibox is monitored Menday through Friday, 7:00 AM to 4:00 PM Central Time

Help us improve by sharing feedback. Please email my manager: v-kesanc@microsoft.com

Erom: Luisz Solorzane Castillo (N3 Results Singapore PTE Ltd) <v-luisas@microsoft.com>

Sent: Thursday, September 29, 2022 3:33 PM

To: Carlos Eduardo Buitrago Suarez <chuitragos@car.gov.co>; Karla Villalobos Valverde (Accenture Selutions Private Li) <y-karlavi@microsoft.com>
¢c: Karen Franco Hernandez {Adecco Servicios Colombia 5.A.) <y-karenfr@microsoft. >

Subjact: RE: Corporacidn Autdnoma Regional de Cundinamarca Grden de compra 26338 revisada

importance: High

Buenas tardes estimado @Carlos Edyardg,

Muchas gracias por la informacidn agrege a mi compafiera EKasla Villzlobos guien es la persona gue nos apoya en estas consultas.
Saludos!

Luisa Solérzanc

Accenture warking on behalf of Microsoft

SMC Support Sales Specialist

Office: (678) 635-6146
VLT AMIECros0 Ty

From: Carlos Eduardo Buitrago Suarez <gbuitragos@car.gov.co>

Sent: Thursday, September 29, 2022 2:15 PM

To: Luisa Soforzano Castillo (M3 Results Singapore PTE Ltd) <y-luisas icrpsoft.com>

Subject: [EXTERNO] RV: Corporacidn Auténoma Regional de Cundinamarca Orden de compra 96338 revisada

Cordial Saludo Luisa, espero todo este bien.
Me envian esta observacién del area juridica.

Cordialmente,

De: Juan David Gonzalez Pirazan <jdgonzalezp@cargov.co>

Enviado el: jueves, 29 de septiembre de 2022 3:13 p. m.

Para: Carlos Eduardo Buitrago Suarez <chultragos@car. gov.co>

Asunto: RE: Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca Orden de compra 96338 revisada

Cordial saludo,

Luego de revisada la garantia se solicita se realice modificacidn al amparo de cumplimiento ampliando la vigencia del mismo hasta el dia 27 de diciembre de
2023,

hitps:ffoutlook.office.com/mail/inbox/id/ AAQKAGNIY TYWMTEOLTMIN]YtNDgyZC1 iINMY1LTNhMDY4YWJIZTFINQAQADXg6J2%2BOE 1sqs60pQrCLB...  3/6



31422, 09:46 Correo: Juan David Gonzalez Pirazan - Outlook

Asimismo, se solicita se allegue el comprobante de pago de ta garantia.

Quedo atento,

Juan David Gonzdlez Pirazan
Contratista Secretaria Generat

{(+571} 5801111 Exi. 1107
3223833927

jdgenzalszndcar.gov.co

Ay, Esperanza # 62 - 49
Centre Comercial Gran Estacion - Costado
Esfera. Piso 7. Bogotd - Colombia

De: Carlos Eduardo Buitrago Suarez <ghbuitragos@cargov.co»

Enviade: jueves, 29 de septiembre de 2022 9:48 2. m.

Para: Juan David Gonzalez Pirazan <jdgonzalezp@car.gov.co>

Asunto: RV: Corparacién Autdnoma Regional de Cundinamarca Orden de comgra 96338 revisada

Cordial Saludo
Por medio del presentc me permito solicitar su revision y aprobacion para netificar a Microsoft del pago de las polizas.

Cordialmente,

Der Sandra Patricia Lean pinilla <slec )
£nviado el: jueves, 29 de septiembre de 2022 9:46 a. m.

Para: Carlos Eduardo Buitrags Suarez <chuitragos@car.gov.co>

€C: Adriana Marquez Pardo <amarquez@cogm.co>; Laura Dayana Alarcon Nifio <lalarconni@car.gov.co>; Rodrigo Rodriguez Reyes <rredriguezr @car.gov.co>; Cesar Rodrigo
Rojas Romere <crojasr@car.gov.co>; Lina Pagla Perdome Valenciano <lperdomc{@coem.co>

Asunto: RE: Corporacidn Auténoma Regional de Cundinamarca Grden de compra 96338 revisada

Buen dia,

Adjunto la péliza para revision y aprobacidn
Quedo pendiente de comentarios

Gracias

Cardialmente,

Sandra Patricia Ledn Pinilla
Asistente comercial Gobierno
Cra 18A # 75 -50, Bogots, Colombia
PBX +57 (1) 546 2727

Cel, 3203750523

sleonp/@coem oo

www. controlesempresarales.cam

De: Carlos Eduarde Buitrage Suarez <chuitragos@car.gov.co>

Enviado el: martes, 27 de septiembre de 2022 4:59 p.m.

Para: Lina Paoia Perdome Valenciano <Iperdomo@coem.co>

CC: Sandra Patricia Leon phnitla <sleonp@coem.cos; Yenny Liseth Murcia Diaz <ymurtizd@coem.co»; Adriana Mérquez Pardo <amarquez@coem.cox; Laura Dayana Alarcon
Nifio <lalarconn@car.gov.co>; Rodrige Rodriguez Reyes <rrodriguesr@cargov.cos; Cesar Radrigo Rojas Romero <crojast/@car.gov.ca>

Asunte: RE: Corporacién Auténoma Regional de Cundinamarca Orden de compra 96338 revisada

Cordiai Saludo
De acuerdo a su solicitud me permito remitir la informacién solicitada

Cordialmente,

https:/ioutlook.office.com/mailfinbox/id/AAQKAGNIY TYWMTEOLTMA NYINDgyZC1iNmY1 LTNAMDY4YWNZTFINQAQADXg6Jz%280E1 sqsG0pQrCLB... 4/



3141422, 09:46 Correo: Juan David Gonzalez Pirazan - Outlook

De: Lina Paola Perdomo Valenciano <lperdgmo(@coem.co>

Enviado el: lunes, 26 de septiembre de 2022 10:53 a. m.

Para: Laura Dayana Alarcon Nifio <|alarconn(@car.gov.co»

€C: Sandra Patricia Leon pinilla <sleonp@coem.co>; Yenny Liseth Murcia Diaz <ymurciad@coem.co>; Adriana Marguez Parde <amarquez@coem.ce>; Carlos Eduardo Buitrago

Suarer <cbuitragos@car.gov.co>
Asunto: Corporacidn Auténoma Regional de Cundinamarca Orden de compra 96338 revisada

Buen Dia Sra. Laura

Salicitamnos su amable colaboracian con |z siguiente informacién para continuar con el procesc de Ja orden de compra adjunta:

1. Registro Presupuestal de esta orden de compra, (Copia)-

2. Los siguientes datos para saber quién es ef administrador de la plataforma de licenciamianto por volumen en ia entidad:

3. Por favor indicarnos como es el proceso de facturacion con |z entidad y detalies especiales a tener en cuenta, por ejempla: si los valores deben llevar o no
decimales, fecha maxima de facturacién de |3 enbidad, confirmar si la facturacion es electrénica y sumnistrar el cdige PCI junto con el carreo inscrito en la

plataforma Olimpia, etc.

INFORMACION ADMINISTRADOR DE LICENCIAS EN EL PORTAL MICROSOFT (VLSC}

Tipo de Identificacidn:NIT

Niimero de Identificacidn:

Empresa:

Scctor Econémico:{GOBIERNO

Contacto:

Cargo:

Direccibén:

e-mail:

Pais:|COLOMBIA

Departamente:[Cundinamarca

Cindad:|Bogota

Teléfono:

Fax:

Computadores en la Empresa:

Campos ebligatorios

De igual manera estamos en fa solicitud con la aseguradara de la pdliza de garantias para enviarla posteriormente para su visto bueno.

Cordial Saludo,
Adriana Marquez Pardo
Gerente Comercial
Cra. 16 A # 7b-50, Bogote
PBX +57 (1} 546 2727
Cel. 3102396109
amarguez@cosm.co
www.conirplesempresaralos.com

https:/outlook.office.com/mail/inbox/id/ AAQKAGNIY TYWMTEOLTM1NjYINDgyZC1iNmY1 LTNRMDY4YWJIZTFINQAQADXgBJz%2BOE 15qs60pQrCLB...  5/8



311422, 0948 Correo: Juan David Gonzalez Pirazan - Qutlook

Aviso de confidencialidad: Este correo etectrénico y cualquiera de sus adjuntos va dirigido exclusivamenite al destinatario, puede conteaer informacion sensible o confidencial
cuyo uso, impresidn, distribucién o divulgacidn estd estrictamente prohibido. Si no es el destinataric y le recibié por error le solicitamos que por favar nos comunigue de
inmediato, respondiende al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo Recuarda que para mayor informacin puedes consultar nuestra politica de
tratamiento de datos personales (h_ttps:z[contro!esemp[esariaIes.com[@[politica-tratamxento-datos-personaIes.m) la cual estd direccionada al cumplimiento de ia Ley 1581
de 2012 y que |z informacién compartida sard manejada de acuerdo con las finalidades descritas en |a politica mencionada,

}L;JCuntraIes Empresariales SAS

{ Avise de Confidencialidad.Este eorren clectrénice ¥ ctalgulera de sus ad|untos va divigldo cxclusivamente al destinatario, puede contener informacién sensible o canfidencial cuyo uso, Impres|én, distrlbuclon o divulgaclon estd pstrictamente prohibide. $1ns

es el destinatarla y la recibld por ereor lo solicitamos que por favor nios comunique de inmediata, respondiende al remitente y climinando cualquier copla que pueda tener del mismo. Recucrda que para mayor Informacidn puedes cansultar nuestra polftica de

j tratamlento de datos persenales () a cual estd direccionada al eumplimients de la Ley 1581 de 2812 y que Iz informacién compartida seré manelada de acucrdo con las finalidades descritas cn la pelitica mencionada.

i Cantroles Empresarizles SAS.

,\:u:Controles Empresariales SAS

! Avisu de Confidencialidad Este cerren clectrémico y cualquiera de sus adjuntes va dig d lusvamente al destinatario, puede contenes inforn siale o confidencial cuyo uso, impresidn, distribuaibn o divulgacion esd estrictanente prahibide. Sine

{ es el destinatario y lo recibid por errar e sollcitamos que por favor nes cemwnigue de inmediate, respandiendo al remitente y ehminando cualguiee copia gue pucda tener del mismo. Recuerda que para mayar [aformacién puedes crmsultar nuestra politica de

i tratamiznto de datns personales () la cual ests direccionada a) cumplimiento de fa Ley 1581 de 2012 v que la infarmacién compastida serd manciada de acuerds con las finalidadss descritas en la polltica mencionada,

!Cunt;o es Emprosariales SAS.

hitps://outiook.office.com/mailfinbox/id/ AAQKAGNIY TYwMTEOLTM 1N YtINDgyZC 1 iNmY 1 LTNhMDY4YWJIZTFINQAQADXgEJ2%2B0E 1sqs60pQrCLB...  6/5



SUMOS GRARDES CONTRIBUYENTES ACT. ECONOMICA 6601,

SUPERINTENDENCIA FINANCEERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fue. Ramo poliza Anexo SecImp
219 BO 3134657 7 &

Referencia de Pago
0010748785300
Bancolombia Convenic 4254

Liberty y

Seguros S.A.

POLIZA DPE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES
ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

ORIGINAL Pag. 3 1
ciudad vy fecha de expedicion BOGOTA - 2022-10-10 7 Clave Intermediario
Vigencia Desde: 2022-09-21 -00:00 - Hasta: 2026-09-21 -24:00 92377 - AON COLOMBIA CORR

Vs -~
Tomador : BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC Nit.: 8400.198.591:3
Direccion : CL 92 # 11 - 51 pimo 10 Ciudad:BOGOTA Telefono:326470000000
Afianzado : BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC
Asegurado Y Beneficiario: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR. -
Direccion AV EBFERANZA 62 49 PiIg0o 7 Ciudad: BOGOTA Nit.: 899.999.063-6
TIPO DE POLIZA: OFICIAL ENTIDADES ESTATALES
VERSION : 01/10/2020-1333-P-05-ESTATALDECREL1082-D00L
Contrate No. 96339
AMPARO X VR.ASEGURADO VIGENCIA p PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | “\’ A cop 51,567,548 2022-0%-21 2024-03-21 / 309,123
.SALARTOS ¥ PRESTACIONEE SO0CIALES N R Cop 17,189,183 2022-09-21 2026-09-21 7 275,215
CALIDAD DE LOS BIENESZQ 1 ‘P‘ [s/0)] 68,755,731 2032-09-21 2024-09-21 " 550,807
TOTAL VR.ASEGURADO COP 137,513,462.00 i !
PRIMA: COP 1,135,145 GQASTOS: COP 7,000 IVA: COP 217,007 VALOR A PAGAR: COP 1,359,152
T. CONTRATO C: PRESTAC.DE BERVICIOS Lugar de BEjecucidén: Dpto: BOGOTA Ciuvdad: BOGOTA

OBJETO DE LA POLIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS FPERJUICTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO,
ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DBEL ORDEN DE COMPRA NRO. $63397CUYO OBJETO ES:

ORDEN 96339 PARA LA PREBTACION DE $SERVICIOS DE SOPORTE PREMIFR DE MICROSOFT FARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA-CAR.

LA PRESENTE ORDEN SE DERIVA DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA PARA LA ADQUISICION DE SOPTWARE POR CATALOGO
QUE REQULERAN LAS ENTIDADEE ESTATALES CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPARA EFICIENTE Y BRANCH OF MICROBQFT COLOMBIA INC

gucursal LIBERTY INTERNA - CALEE 72 NO. 10 - 07 Tal, 3103300
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: Calle 72 N® 10-07 Piso 8. Bogotd D.C. o al correo fianzas.sinlestros@libertycolombia.com

Las condicicmes generales de su poliza se pueden descargar de nuestra pagina www.libertycolombia.com.co en el Link :

Los productos/Generalas y Fianzas/Clausulados de Generalea/Fianzas © golicitelo an nuestra Unidad de Servicio al

Cliente, Linea Nacional Gratuita 01 8000 113390 6 desde Bogotd 307 7050 de Lunes a Sabado de 8 a.m. a 8 p.m.

8i io prefiere escribanos & servicioalalientedlibertycolombia.com

f [;;9 SECRETARIA GENERAL |

" TEL:580111%-Ext. 1112
QAR RECIRIDO

03 NOV 2027 -
T
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SOMO0S GHANDES COMTRIBUYENTES ACT. ECONDMICA 6604.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VEGILADO

suc. Ramo poliza Anexo Beclmp

219 B0 3134657 6 Referencia de Pago
0010748785300

Bancolombia Convenio 4254

Liberty

Seguros S.}r.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES
EgTATALESE DECRETO 1082 DE 2015

ORIGINAL Pag.:
Ciudad y fecha de expedicion BOGOTA - 2022-10-10 Clave Intermediario
Yigencia Desde: 2022-0%-21 -00:00 - Hasta: 2026-09-21 -24:00 92377 - AON COLOMBIA CORR
Tomador : BRANCH OF MICROSCPT COLOMBIA INC Nit.: 800.198.591-3
Direccion 31 CL 92 # 11 - 51 piso 10 Ciudad:EOGOTA Telefono; 326470000000
Afianzado s BRANCH OF MICROSOPT COLOMBIA INC
Asegurado Y Beneficiario: CORPORACION AUMMONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR,
Direccion AV ESPERANZA 62 49 PIg0 7 Ciudad: BOGOTA Nit.: B899.999.062-6
TIPO DE POLIZA: OFICIAL ENTIDADEE ESTATALES
VERSTON : 01/10/2020-1333-P-05- ERTATALDECRELNS2-DOOT
Contrato No. 96339

81 USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA FPUEDE INGRESAR A NUESTRA PAGINA WEB
WWW.LIBERTYCOLOMBIA.COM.CO/ ZONA CLIENTES O A TRAVES DE SU DISPOSITIVO MOVIL BSCANEANDO EL CODIGO OR. PARA
MAYOR INFORMACION $E PUEDE COMUNICAR EN BOGOTA AL 3077050 Y EN EL RESTO DEL PAIS AL 018000113350.

" — —
————
CONTRATISTA-AFIANZADO LIBERTY SEGUROS 4.a.

NIT 860.03%,988-0
Firma autorizada




DE COLOMBIA

VIGILADO

NRO RELACION FECHA
DE PAGOS pia  MES  ANO ESTARO 1
5148805 19 | OCT | 2022 PAGADO J

RECIBO DE CAJA NRO.

NOMBRE BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC

Liberty
Seguros S.A.
NIT 860,039,988-0

3762524

TIPS ¥ Ho, DE IDEMTIFICACICN | Nit Persona Juridica 800198591

Si su segure ha sido revocade o ferminads sutomaticamente de acuerdo con fos articulos 107Y y 1068 o 1152 del codigo de
Carmgrcio, respectivamente, ¢l pagoe de la prima efectunde con posteriorided o la revocacién o terminacién de ninguno manere
signitico aceptacion del riesge por parte de esta aseguradera. El poge de lo primo debe efecticorse en su totalidad, so pena de
entenderse incumplide la ¢hligacidn de pago en sl ploze estipulodo de conformidad con los srticulas 1628 y 1627 dal codige
civil. Ef presente recibo se genere cutematicamente coma constancia del page recibide y es valido sin sclles ni firmas.

RECAUDOS POR CARTERA
OTRCS RECAUDOS
MEDIOS DE PAGO

$ 1,359,152.00 COP
$ 0.00 COP
3 1,359,152.00 COP

" RECAUDOS POR CARTERA
POUZA

RECIBO

SUCADN  CLAVE FRODUCTC

CERTIFICADG

DOCUMENTO

VALOR RECAUDC

219 92377 CUMPLIMIENTO

3134857

o 1,359,152 00

OTROS RECAUDOS

CONCEPTO

CATOS ADICHONALES

VALOR RECAUDO

MEDIOS DE PAGO

TIPO EMNTITAE ORIGEN

CUENTA

ORIGEN NUMERD

FECHA DE
CONSIGNACION

VALOR PAGC

RECAUDO TARIETA WEB AMEX

2008

19/10/2022

OFICINA DE RECAUDOQ SUCURSAL BOGOTA
CAJERO

CREADO POR

core.cajerovirtual

core.cajerovirtual

1,359,1?.00
‘<

VA REGIMEN COMUN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA No 8511
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Liberty
Seguros

Consultar Péliza

Escanea g0 QR o digita el nurmero de pdliza, ipe de doc

poiZa

Escanea el codigo QR

HP Hgh Defintion 1M v

Datos de Poliza

Numero de Péliza

3134R57

Datos de Tomador

Documento

Ll

L

£ 185913

10 Y U documento del tomador para obtener los datos de la

Digita los datos de la péhza y tomador

N e mento @ *

198591

No soy un robot
eCAPTCHA

Provacidad - Ter

Ramm

ISPLIMIENT

Datos de Benef.ciario

T de Documento

r TiEaT b= ment

19062

/2







