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VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 1MARISOLARIAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

29 04 2022 25 04 2022 00:00 27 02 2026 23:59 EMISION ORIGINAL

IT CROWD S.A.S. NIT: 900.488.516-8

CR 19 A NRO. 173  - 70 INT 4 -703 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3162283228

AGENCIA  DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA ATENEA

AV EL DORADO   66 - 43 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 901.508.361-4

3241000

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******115,563,280.00$ *****660,491.00 $ ******20,000.00 $ *****129,293.00 $ ***********809,785.00 CONTADO

11-44-101185897

11-44-101185897



RV: Póliza_ Orden de compra 88757_ APROBACIÓN GARANTÍAS LICENCIAMIENTO ORACLE

CLAUDIA CECILIA CARDENAS SANCHEZ <claudia.cardenas817@educacionbogota.edu.co>
Mar 03/05/2022 11:07 AM

Para: LIRA JAZMIN PINEDA MORENO <ljpineda@educacionbogota.gov.co>
CC: EDWIN LEON MARTINEZ <edwin.leon303@educacionbogota.edu.co>

​Buenos días estimados Lira y Edwin, conforme al hilo de correos que precede este correo, de manera atenta les
confirmamos la revisión, validación y aprobación de la garantía constituida por el proveedor IT CROWD SA que
ampara el cumplimiento de la Orden de Compra No. 88757 LICENCIAMIENTO ORACLE.


Saludos cordiales,

De: KENNY TATIANA OTALORA CAMACHO <kotalora@educacionbogota.gov.co>

Enviado: lunes, 2 de mayo de 2022 10:05

Para: CLAUDIA CECILIA CARDENAS SANCHEZ <claudia.cardenas817@educacionbogota.edu.co>

Asunto: RE: Póliza_ Orden de compra 88757_ APROBACIÓN GARANTÍAS LICENCIAMIENTO ORACLE
 
Estimada Ceci, gracias por la gestión procedamos con los trámites siguientes, gracias.
 
Cordialmente,
 
 

KENNY TATIANA OTÁLORA
CAMACHO
Subgerente de Gestión
Administrativa
Gerencia de Gestión Corporativa
kotalora@educacionbogota.gov.co
 

 
 
 
 
De: CLAUDIA CECILIA CARDENAS SANCHEZ <claudia.cardenas817@educacionbogota.edu.co> 

Enviado el: lunes, 2 de mayo de 2022 9:43 a.m.

Para: KENNY TATIANA OTALORA CAMACHO <kotalora@educacionbogota.gov.co>

Asunto: RV: Póliza_ Orden de compra 88757_ APROBACIÓN GARANTÍAS LICENCIAMIENTO ORACLE

Importancia: Alta
 
Buenos días estimada jefe Tatiana, de manera atenta le informo que he revisado la garantía adjunta, encontrando
que la misma cumple con los requisitos del acuerdo marco, asimismo, fue verificada en la página de la
aseguradora que la expide, tal y como se muestra a continuación:
 

mailto:kotalora@educacionbogota.gov.co


 
En consecuencia, es procedente la aprobación de su parte para efectos el cumplimiento de los requisitos de
ejecución.
 
Quedo atenta a sus observaciones y comentarios.
 
Saludos cordiales,
 
 
 

 

De: EDWIN LEON MARTINEZ <edwin.leon303@educacionbogota.edu.co>

Enviado: viernes, 29 de abril de 2022 17:09

Para: CLAUDIA CECILIA CARDENAS SANCHEZ <claudia.cardenas817@educacionbogota.edu.co>

Cc: ljpineda@educacionbogota.gov.co <ljpineda@educacionbogota.gov.co>

Asunto: Re: Póliza_ Orden de compra 88757
 
Estimada Cecilia muy buenas tardes, cordial saludo.
 
Adjuntamos la póliza firmada con las modificaciones solicitadas al proveedor, para que por favor nos colabores con tu validación y
aprobación de la misma.
 
Muchas gracias por tu ayuda.
 
Edwin León Martínez 
Ingeniero de Infraestructura.
Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea
Cra. 10 # 28-49 - Torre A, piso 26.

De: Maribel Figueredo Guevara <MFigueredo@it-crowd.co>

Enviado: viernes, 29 de abril de 2022 4:51 p. m.

Para: EDWIN LEON MARTINEZ <edwin.leon303@educacionbogota.edu.co>
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CC: ljpineda@educacionbogota.gov.co <ljpineda@educacionbogota.gov.co>; CLAUDIA CECILIA CARDENAS SANCHEZ <claudia.cardenas817@educacionbogota.edu.co>

Asunto: Póliza_ Orden de compra 88757
 
Buenas tardes;
 
Adjunto póliza ajustada y firmada. Quedamos atentos a la revisión y aprobación.
 
Cordial saludo,
 
Maribel Figueredo Guevara
Business Development Professional
315 358 0434
mfigueredo@it-crowd.co
Cra. 19A # 173-70, Torre 4 – 703
Bogotá
 

 
From: EDWIN LEON MARTINEZ <edwin.leon303@educacionbogota.edu.co> 

Sent: jueves, 28 de abril de 2022 3:53 p. m.

To: Maribel Figueredo Guevara <MFigueredo@it-crowd.co>

Cc: ljpineda@educacionbogota.gov.co; CLAUDIA CECILIA CARDENAS SANCHEZ <claudia.cardenas817@educacionbogota.edu.co>

Subject: Re: Borrado Póliza_ Orden de compra 88757
 
Hola Maribel muchas gracias, entonces quedamos atentos a recibir la póliza firmada para proceder con el trámite respectivo.
 
Edwin León Martínez 
Ingeniero de Infraestructura.
Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea
Cra. 10 # 28-49 - Torre A, piso 26.

De: Maribel Figueredo Guevara <MFigueredo@it-crowd.co>

Enviado: jueves, 28 de abril de 2022 3:36 p. m.

Para: EDWIN LEON MARTINEZ <edwin.leon303@educacionbogota.edu.co>

CC: ljpineda@educacionbogota.gov.co <ljpineda@educacionbogota.gov.co>; CLAUDIA CECILIA CARDENAS SANCHEZ <claudia.cardenas817@educacionbogota.edu.co>

Asunto: FW: Borrado Póliza_ Orden de compra 88757
 
Buenas tardes a todos;
 
Conforme a sus correcciones, adjunto borrador corregido. No fue posible hoy emitir la final debido a que la Aseguradora cerró operaciones temprano por motivo de las
manifestaciones. Mañana la estaremos enviada con firma.
 
Gracias.
 
Cordial saludo,
 
Maribel Figueredo Guevara
Business Development Professional
315 358 0434
mfigueredo@it-crowd.co
Cra. 19A # 173-70, Torre 4 – 703
Bogotá
 

 
From: cotizaciones@segurosrecord.com <cotizaciones@segurosrecord.com> 

Sent: jueves, 28 de abril de 2022 1:54 p. m.

To: Maribel Figueredo Guevara <MFigueredo@it-crowd.co>

Cc: Grupo Administrativo <grupoadministrativo@it-crowd.co>

Subject: RE: Borrado Póliza_ Orden de compra 88757
 
 
Buena tarde,
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Sra. Maribel
 
De acuerdo con solicitud, me permito enviar adjunto cotización con las correcciones indicadas.
 

 
De: Maribel Figueredo Guevara <MFigueredo@it-crowd.co> 

Enviado el: jueves, 28 de abril de 2022 12:35 p. m.

Para: cotizaciones@segurosrecord.com; cotizacionesrecord@gmail.com

CC: Grupo Administrativo <grupoadministrativo@it-crowd.co>

Asunto: FW: Borrado Póliza_ Orden de compra 88757
 
Andrea buenas tardes;
 
Abajo las observaciones de la póliza. Por favor ayúdame con las correcciones.
 
Gracias
 
Cordial saludo,
 
Maribel Figueredo Guevara
Business Development Professional
315 358 0434
mfigueredo@it-crowd.co
Cra. 19A # 173-70, Torre 4 – 703
Bogotá
 

 

From: EDWIN LEON MARTINEZ <edwin.leon303@educacionbogota.edu.co> 

Sent: jueves, 28 de abril de 2022 12:07 p. m.

To: Maribel Figueredo Guevara <MFigueredo@it-crowd.co>

Cc: LIRA JAZMIN PINEDA MORENO <ljpineda@educacionbogota.gov.co>; CLAUDIA CECILIA CARDENAS SANCHEZ <claudia.cardenas817@educacionbogota.edu.co>

Subject: Re: Borrado Póliza_ Orden de compra 88757
 
Hola Maribel muy buenos días, cordial saludo.
 
En atención al borrador de la póliza que respaldaría la ejecución de la OC88757, remitimos en el correo que antecede, las observaciones sobre el mismo para que
por favor sean subsanadas.
 
Muchas gracias y quedamos atentos.
 
Edwin León Martínez 
Ingeniero de Infraestructura.
Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea
Cra. 10 # 28-49 - Torre A, piso 26.

De: CLAUDIA CECILIA CARDENAS SANCHEZ <claudia.cardenas817@educacionbogota.edu.co>

Enviado: jueves, 28 de abril de 2022 10:15 a. m.

Para: EDWIN LEON MARTINEZ <edwin.leon303@educacionbogota.edu.co>

CC: LIRA JAZMIN PINEDA MORENO <ljpineda@educacionbogota.gov.co>

Asunto: RE: Borrado Póliza_ Orden de compra 88757
 
Buenos días estimados Edwin y Lira, efectivamente, la vigencia de los amparos no es correcta.
 
A continuación, les comparto las fechas ajustadas conforme a las previsiones del acuerdo:
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Cumplimiento: Hasta el 27 de agosto de 2023
Calidad del servicio: Hasta el 27 de febrero de 2024
Pago de salarios y prestaciones sociales: 27 de febrero de 2026
 
Quedo atenta a sus observaciones y comentarios.
 
Saludos cordiales,
 
 

 

De: EDWIN LEON MARTINEZ <edwin.leon303@educacionbogota.edu.co>

Enviado: jueves, 28 de abril de 2022 9:29

Para: CLAUDIA CECILIA CARDENAS SANCHEZ <claudia.cardenas817@educacionbogota.edu.co>

Cc: LIRA JAZMIN PINEDA MORENO <ljpineda@educacionbogota.gov.co>

Asunto: RV: Borrado Póliza_ Orden de compra 88757
 
Estimada Claudia Cecilia muy buenos días, cordial saludo.
 
En atención a la OC 88757 de 2022 adjudicada al contratista IT Crowd y relacionada con la adquisición de licenciamiento ORACLE; queremos solicitar de su
amable colaboración con el fin de verificar el borrador de la póliza emitida. Del análisis inicial podemos decir lo siguiente:
 
Esta OC hace parte del IAD CCE-139-IAD-2020 para la adquisición de software por catálogo de la TVEC. Este IAD tiene vigencia hasta el 28 de febrero de 2022 y de
acuerdo a lo indicado en su cláusula 15, la fecha de finalización para la OC no podía ser emitida mas allá del 28 de febrero de 2023:
 
"Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y su prórroga, en caso de que
ocurra. Estas Órdenes de
Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Instrumento de Agregación de Demanda siempre que el plazo adicional sea menor a seis meses (6) y
que el Proveedor haya
ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y seis (6) más y el valor de conformidad con lo
establecido en la Cláusula 18."
 
Adicionalmente, y de acuerdo con las condiciones establecidas en la cláusula 18.2 del mismo IAD, los valores y vigencias se deben calcular de conformidad a lo
indicado en la siguiente tabla:
 

 
Así las cosas, una vez analizado el borrado emitido se observa que los valores asegurados están correctos, sin embargo, la vigencia no corresponde con las
condiciones mencionadas anteriormente (6 meses más).
 

 
Valor OC Suma Asegurada

288.908.200,00
 $   43.336.230,00 15%
 $   57.781.640,00 20%
 $   14.445.410,00 5%

 
 
No obstante, dejamos a su consideración estas conclusiones preliminares, las cuales esperamos le sean útiles.
 
Muchas gracias por su atención.
 
Edwin León Martínez 
Ingeniero de Infraestructura.
Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea
Cra. 10 # 28-49 - Torre A, piso 26.
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De: Maribel Figueredo Guevara <MFigueredo@it-crowd.co>

Enviado: miércoles, 27 de abril de 2022 3:08 p. m.

Para: EDWIN LEON MARTINEZ <edwin.leon303@educacionbogota.edu.co>; ljpineda@educacionbogota.gov.co <ljpineda@educacionbogota.gov.co>

CC: Grupo Administrativo <grupoadministrativo@it-crowd.co>

Asunto: Borrado Póliza_ Orden de compra 88757
 

No suele recibir correo electrónico de mfigueredo@it-crowd.co. Por qué esto es importante

Buenas tardes para todos;
 
Conforme con la orden de compra recibida, adjuntamos borrador de la póliza para su revisión y aprobación. En caso de requerir algún ajuste, por favor indicárnoslo; de lo
contrario, procederemos a solicitar la emisión definitiva.
 
Mil gracias.
 
Cordial saludo,
 
Maribel Figueredo Guevara
Business Development Professional
315 358 0434
mfigueredo@it-crowd.co
Cra. 19A # 173-70, Torre 4 – 703
Bogotá
 

 
From: Martha Janeth Carreño Lizarazo <do_not_reply@colombiacompra.coupahost.com> 

Sent: lunes, 25 de abril de 2022 7:12 p. m.

To: Maribel Figueredo Guevara <MFigueredo@it-crowd.co>

Subject: BOGOTA - AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA" Orden de compra 88757
 

 

 
Proporcionado por

 

 
 

 

BOGOTA - AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA" Orden de
compra 88757

 
 

Order Summary
Date 25/04/22

 
PO Total 288.908.200,00 COP

 
Shipping Terms Según el acuerdo marco

 
Payment Terms Según el acuerdo marco

 
Contact Martha Janeth Carreño Lizarazo 


mcarrenol@educacionbogota.gov.co

 
  

Administrar Crear factura
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pedido

 
Orders details below

 
 

Acuse de recibo
de la orden de

compra

 

Agregar
seguimiento del

envío

 

Acelerar

el


pago

 

Agregar
comentario

 
 
 

 
 

Administre sus pedidos y más con Coupa

 
 
 

Perspectiva Oportunidad Colaboración

 
 
 

Iniciar sesión ahora

 
Obtenga más información sobre Coupa

 
 

 

 

BOGOTA - AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA" 

N.I.T. 901508361 

ORDEN DE COMPRA
IT Crowd
N.I.T. 900488516
Calle 71 No 14-68
Oficina 201
Bogota,
Atte: Maribel Figueredo Guevara
mfigueredo@it-crowd.co
Número de Orden

88757 
No de Instrumento
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Instrumento agregación
IAD Software I - Oracle 

Fecha de Emisión
25/04/22 

Fecha de Vencimiento
28/02/23 

Comprador
Martha Janeth Carreño Lizarazo 

Ordenador del gasto
Germán Barragán Agudelo  

Supervisor
Lira Jazmin Pineda Moreno 

Teléfono
3017196114 

Detalle de Entrega
 

Gravámenes adicionales
Universidad Distrital 1.1% Pro Cultura 0.5% Adulto mayor 2% 

Justificación
El objeto del contrato a celebrar es adquirir el licenciamiento ORACLE y su servicio de soporte a través del programa Oracle
Premier Support, conforme a las condiciones definidas en el IAD No. CCE-139-IAD-2020., con vigencia máxima hasta el 28 de
agosto de 2022.  

Enviar a
BOGOTA - AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA"
Carrera 10 No. 28 - 49 Torre A piso 26 Edificio Club Colombia
BOGOTÁ
Colombia
Atte: Martha Janeth Carreño Lizarazo
Facturar a
BOGOTA - AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA"
Carrera 10 No. 28 - 49 Torre A piso 26 Edificio Club Colombia
BOGOTÁ,
Colombia
Atte: Martha Janeth Carreño Lizarazo
Línea PresupuestoDescripción Cant.UnidadPrecio Total

1 CDP 100 wor01--TECH088 WebLogic Server Enterprise Edition 4.0 Unidad 41.480.000,00165.920.000,00
2 CDP 100 wor01--TECH116 Forms and Reports 2.0 Unidad 38.430.000,00 76.860.000,00
3 CDP 100 wor01--IVA 1.0 Unidad 46.128.200,00 46.128.200,00

288.908.200,00 COP
Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. La información aquí
contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción
total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si
usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito
no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
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