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RV: LEGALIZACION Orden de compra N°140389 de 2024

Desde Hermes Tovar Cuellar <htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Lun 30/12/2024 8:20
Para Victoria Eugenia Delgado Aragones <vdelgada@cendoj.ramajudicial.gov.co>

ﬂl 3 archivos adjuntos (17 MB)

RV_ REMITO ORDEN DE COMPRA 140389 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA HUILA zip; RV_ SOLICITUD
REGISTRO PRESUPUESTAL A LA ORDEN DE COMPRA zip; RPC 10424 VFut UE08 (Adicionado) 28-12-2024.pdf;

De: Hermes Tovar Cuellar <htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: domingo, 29 de diciembre de 2024 10:39 a. m.

Para: Victoria Eugenia Delgado Aragones <vdelgada@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Fw: LEGALIZACION Orden de compra N°140389 de 2024

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro

Enviado desde Outlook para Android

From: Sonia Milena Labbao Toledo <slabbaot@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Sent: Saturday, December 28, 2024 1:18:43 PM

To: Hermes Tovar Cuellar <htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Victoria Eugenia Delgado Aragones <vdelgada@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Magda Lorena Fajardo Farfan
<mfajardf@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Asistencia Legal Contratacion - Huila - Neiva
<acontralegalnva@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Subject: LEGALIZACION Orden de compra N°140389 de 2024

Doctor:
HERMES TOVAR CUELLAR

Supervisor Contrato
DESAJ Neiva

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito informarle, que se realiz6 gestion contractual a la
Orden de compra N°140389 de 2024 en la tienda virtual, cuyo objeto es “OBJETO:
Contratar el servicio integral de aseo y cafeteria para las sedes donde funcionan algunas
Corporaciones, Despachos Judiciales y dependencias Administrativas del Consejo Seccional
del departamento del Huila."
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Lo anterior para que sea suscrita el acta de inicio, conforme a la siguiente informacion:

N2 ORDEN DE COMPRA:
Orden de compra N°140389 de 2024

FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
27/12/2024

Se adjuntan RCP-
Atentamente,

SONIA MILENA LABBAO TOLEDO
Coordinadora Asistencia Legal y Cobro Coactivo

Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
PBX: 57 (8) 8713877 Ext. 121 a 123

Rama Judicial
ﬁ Consejo Superior de la Judicatura

U Repiblica de Colombia

Atentamente,

SONIA MILENA LABBAO TOLEDO

Coordinadora Asistencia Legal y Cobro Coactivo
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
PBX: 57 (8) 8713877 Ext. 121 a 123

ﬁ Rama Judicial
: © . Consejo Superior de la Judicatura

U Repiblica de Colombia

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electronico contiene informacion de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibié por error comuniquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podra usar su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la informacién de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorizaciéon explicita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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