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RV: SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO ACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73919
- PÓLIZA No. 11-44-101172178

LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Mar 17/05/2022 17:15

Para: Gilzans.Martinez@segurosdelestado.com <Gilzans.Martinez@segurosdelestado.com>
CC: MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO <mbcastanedar@educacionbogota.gov.co>;KATALINA PLAZAS
CORREA <kplazas@educacionbogota.gov.co>;ANDRES FELIPE LIZARRALDE CARDENAS
<alizarralde@educacionbogota.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)
CARTA SEGUROS DEL ESTADO - POLIZA 11-44-101172178 (1).pdf;

Bogotá D.C. mayo de 2022 
 
 
Señora 
GILZANS YESID MARTÍNEZ PRIETO 
Abogado Indemnizaciones de Fianzas 
Gerencia Jurídica y de Asuntos Legales 
Cel: 3219776091 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Gilzans.Martinez@segurosdelestado.com 
Ciudad 
 

 
Asunto: Respuesta a SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO ACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73919 -
PÓLIZA No. 11-44-101172178 

 
 
Reciba un cordial Saludo:  
 
En atención al asunto, en el marco de competencia de la Dirección de Dotaciones Escolares y en calidad de supervisora del
Contrato de Compraventa No.2428 de 2021, me permito manifestar lo siguiente: 
 
Desde el pasado mes de noviembre de 2021 fecha en la que fue emitida la comunicación S-2021-363674, se ha efectuado un
seguimiento constante al contrato lo que ha permitido que junto a las estrategias desarrolladas por INEMAM SA
para la consecución de materias primas se han dado la entrega de los bienes que se reflejan en pagos a corte del
mes de abril de 2022 por un monto de $2.588.514.826 y está en trámite este mes de mayo de 2022 pago por
valor de $1.026.809.085. 
 
Además de lo anterior, de mutuo acuerdo entre las partes se ha generado una modificación del plazo de ejecución del contrato
en cuatro (4) meses adicionales, dando como fecha de terminación el 6 de octubre de 2022.  
 
 
Sin otro particular quedamos atentos a lo que se tenga lugar.  
 

Cordial saludo
 

Ó
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LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA  
Director de Dotaciones Escolares (E)  
Secretaría de Educación del Distrito  
Av. El Dorado No. 66 - 63  
lpinzónp@educacionbogota.gov.co  

Proyectó: Katalina Plazas Corre- Contratista DDE.   
Revisó: Maryid Castañeda - DBE
Preparó para correo: Andrés Lizarralde  

De: MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO <mbcastanedar@educacionbogota.gov.co> 
Enviado: viernes, 13 de mayo de 2022 12:44 
Para:  LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>; KATALINA PLAZAS CORREA
<kplazas@educacionbogota.gov.co> 
Asunto: RE: SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO ACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73919 - PÓLIZA No. 11-44-
101172178
 

Ingeniero, bunas tardes,

Pido de tu apoyo para  tramitar a la dirección de correo electrónico: 
  
Gilzans.Martinez@segurosdelestado.com 

Bogotá D.C. mayo de 2022 
 
 
Señora 
GILZANS YESID MARTÍNEZ PRIETO 
Abogado Indemnizaciones de Fianzas 
Gerencia Jurídica y de Asuntos Legales 
Cel: 3219776091 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Gilzans.Martinez@segurosdelestado.com 
Ciudad 
 

 
Asunto: Respuesta a SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO ACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73919 -
PÓLIZA No. 11-44-101172178 

 
 
Reciba un cordial Saludo:  
 
En atención al asunto, en el marco de competencia de la Dirección de Dotaciones Escolares y en calidad de supervisora del
Contrato de Compraventa No.2428 de 2021, me permito manifestar lo siguiente: 
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Maryid Castañeda Romero 
Dirección de Dotaciones Escolares
Av. El Dorado No. 66-63 Piso 4
Código postal: 111311
PBX: (+571) 3241000 Ext. 3122
mbcastanedar@educacionbogota.gov.co
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195  

Desde el pasado mes de noviembre de 2021 fecha en la que fue emitida la comunicación S-2021-363674, se ha efectuado un
seguimiento constante al contrato lo que ha permitido que junto a las estrategias desarrolladas por INEMAM SA
para la consecución de materias primas se han dado la entrega de los bienes que se reflejan en pagos a corte del
mes de abril de 2022 por un monto de $2.588.514.826 y está en trámite este mes de mayo de 2022 pago por
valor de $1.026.809.085. 
 
Además de lo anterior, de mutuo acuerdo entre las partes se ha generado una modificación del plazo de ejecución del contrato
en cuatro (4) meses adicionales, dando como fecha de terminación el 6 de octubre de 2022.  
 
 
Sin otro particular quedamos atentos a lo que se tenga lugar.  
 
Atentamente,  
 
 
 
LUIS ANTONIO PIZÓN PARRA 
Director  de Dotaciones Escolares ( E)
 
 
Proyectó: Katalina Plazas Corre- Contratista DDE.  

Cordialmente;

 

De: KATALINA PLAZAS CORREA <kplazas@educacionbogota.gov.co> 
Enviado: viernes, 13 de mayo de 2022 11:08 
Para: MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO <mbcastanedar@educacionbogota.gov.co> 
Asunto: RV: SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO ACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73919 - PÓLIZA No. 11-44-
101172178
 
maryid, buenos días:

pido de tu apoyo ara que el Ing. Luis  de tramite a la dirección de correo electrónico: 
  
Gilzans.Martinez@segurosdelestado.com 

Bogotá D.C. mayo de 2022 
 
 
Señora 
GILZANS YESID MARTÍNEZ PRIETO 
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Abogado Indemnizaciones de Fianzas 
Gerencia Jurídica y de Asuntos Legales 
Cel: 3219776091 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Gilzans.Martinez@segurosdelestado.com 
Ciudad 
 

 
Asunto: Respuesta a SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO ACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73919 -
PÓLIZA No. 11-44-101172178 

 
 
Reciba un cordial Saludo:  
 
En atención al asunto, en el marco de competencia de la Dirección de Dotaciones Escolares y en calidad de supervisora del
Contrato de Compraventa No.2428 de 2021, me permito manifestar lo siguiente: 
 
Desde el pasado mes de noviembre de 2021 fecha en la que fue emitida la comunicación S-2021-363674, se ha efectuado un
seguimiento constante al contrato lo que ha permitido que junto a las estrategias desarrolladas por INEMAM SA
para la consecución de materias primas se han dado la entrega de los bienes que se reflejan en pagos a corte del
mes de abril de 2022 por un monto de $2.588.514.826 y está en trámite este mes de mayo de 2022 pago por
valor de $1.026.809.085. 
 
Además de lo anterior, de mutuo acuerdo entre las partes se ha generado una modificación del plazo de ejecución del contrato
en cuatro (4) meses adicionales, dando como fecha de terminación el 6 de octubre de 2022.  
 
 
Sin otro particular quedamos atentos a lo que se tenga lugar.  
 
Atentamente,  
 
 
 
LUIS ANTONIO PIZÓN PARRA 
Director  de Dotaciones Escolares ( E)
 
 
Proyectó: Katalina Plazas Corre- Contratista DDE.  

Cordialmente;
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De: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co> 
Enviado: jueves, 12 de mayo de 2022 16:19 
Para: KATALINA PLAZAS CORREA <kplazas@educacionbogota.gov.co> 
Asunto: RV: SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO ACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73919 - PÓLIZA No. 11-44-
101172178
 
Para lo correspondiente
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
LILIANA DÍAZ POVEDA
Directora de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación
Av. El Dorado No. 66 - 63
PBX: (+571) 324 1000 Ext. 3129
www.educacionbogota.edu.co
 
 
 

 
De: Gilzans Yesid Mar�nez Prieto <Gilzans.Mar�nez@segurosdelestado.com>  
Enviado el: jueves, 12 de mayo de 2022 4:17 p. m. 
Para: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co> 
Asunto: SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO ACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73919 - PÓLIZA No. 11-44-
101172178
 
GJS-3243/2022 
 
Doctora
Liliana Díaz Poveda
Directora de Dotaciones Escolares
SECRETARIA DE EDUCACION

Asunto:    Póliza Cumplimiento Estatal No. 11-44-101172178
                Tomador: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A.
                Asegurado: SECRETARIA DE EDUCACION 
                Contrato: 73919

Respetada doctora Díaz,
 
Esta Aseguradora ha recibido comunicación del contratista INDUSTRIAS METAL MADERA S.A -
INMEMA S.A., quién nos allega descargos de su comunicación No. S-2021-363674 de noviembre de
2021 (se adjunta). De acuerdo con lo anterior, agradecemos manifieste a esta Compañía

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Aseguradora, sus comentarios respecto del contenido de la información suministrada por el
contratista con el fin de completar el fólder del caso y proceder a su cierre de resultar pertinente. 

Cordialmente, 

  
Gilzans Yesid Martínez
Prieto 
Abogado Indemnizaciones
de Fianzas 
Gerencia Jurídica y de
Asuntos Legales  
SEGUROS DEL ESTADO
S.A. 
Cel: 3219776091

 
 

 

Gilzans Yesid Mar�nez Prieto 
Abogoado - Gerencia Juridica y de Asuntos Legales 
Oficina Principal

Gilzans.Martinez@segurosdelestado.com

Calle 94 A # 11 A - 50 - Bogotá (Bogotá D.C)

5551962 Ext. 1006-5551962

www.segurosdelestado.com

 
Seguros del Estado

Este correo y cualquier archivo anexo con�ene información confidencial propiedad de Seguros del Estado S.A.
Esta comunicación puede contener información protegida por el privilegio de ley. Si usted ha recibido este correo
por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibido la u�lización, copia, reimpresión, la distribución
o cualquier acción tomada sobre este correo y puede ser penalizada legalmente. En tal caso, favor no�ficar en
forma inmediata al remitente.  
El Defensor del Consumidor Financiero es: Dr. Manuel Guillermo Rueda S. Dir: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221
Bogotá Tel: 4587174 Celular: 3123426229 E-mail: defensoriaestado@gmail.com  
El Defensor del Consumidor Financiero Suplente es: Dr. Tulio Hernán Grimaldo L. Dir: Tranvs. 17 A Bis # 36 - 60
Bogotá Tel: 4587174 E-mail: tgrimaldo@gmail.com
Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se
ahorra agua, energía y recursos forestales.
_______________________________________________________________________________________ La
información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o en�dad de des�no. Está estrictamente
prohibida su u�lización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso
expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o
contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata
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a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable
por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la
misma. www.educacionbogota.edu.co

http://www.educacionbogota.edu.co/

