13/11/24, 9:34 Correo: MARIA TERESA GAVIRIA LOZANO - Outlook

[5 Outlook

RV: APROBACION GARANTIA OC 133185 MOD 1

Desde ANA BETHY ESTUPINAN MESA <aestupinan@educacionbogota.gov.co>
Fecha Mar 12/11/2024 9:53
Para MARIA TERESA GAVIRIA LOZANO <mtgaviria@educacionbogota.gov.co>

[m 2 archivos adjuntos (717 KB)
1-2024-130929 POLIZA OC 133185-2024.pdf; CAP_ORDEN COMPRA_133185_2024.docx;

Cordial saludo:

Por favor continuar con el tramite.
cordialmente

Ana Bethy EstupifiAn Mesa
Contratista-Abogada

Oficina de Contratos

Av. El Dorado No. 66 - 63

Cédigo postal: 111321

PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3521
www.educacionbogota.edu.co
Informacion: Linea 195

De: ANA MARIA BRICENO CAMPOS <ana.briceno@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 12 de noviembre de 2024 9:30

Para: ANA BETHY ESTUPINAN MESA <aestupinan@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: APROBACION GARANTIA OC 133185 MOD 1

Aprobado, continuar tramite.

Cordialmente,

ANA MARIA BRICENO CAMPOS

Jefe de Oficina de Contratos
BOGOTA Secretaria de Educacion del Distrito

Secretaria de Educacion Avenida el Dorado No. 66-63

De: ANA BETHY ESTUPINAN MESA <aestupinan@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 12 de noviembre de 2024 8:58

Para: ANA MARIA BRICENO CAMPOS <ana.briceno@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: APROBACION GARANTIA OC 133185 MOD 1

Doctora

ANA MARIA BRICENO CAMPOS
Jefe Oficina de Contratos
Ciudad-

Cordial Saludo;

De manera atenta y con mi con mi vo.bo., solicito dar continuidad al trdmite de la aprobacién de garantias del asunto.

cordialmente

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGZIYTdIYjYyLTdiZDEtNDkyZi05YZzEyLTJiNzJkMGlyMjk2NQAQAAXCtGHzfEFKqTWGGoit0ek%3D 1/4
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Ana Bethy Estupifidn Mesa
Contratista-Abogada

Oficina de Contratos

Av. El Dorado No. 66 - 63

Cadigo postal: 111321

PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3521
www.educacionbogota.edu.co
Informacién: Linea 195

De: MARIA TERESA GAVIRIA LOZANO <mtgaviria@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 12 de noviembre de 2024 7:00

Para: ANA BETHY ESTUPINAN MESA <aestupinan@educacionbogota.gov.co>
Asunto: APROBACION GARANTIA OC 133185 MOD 1

Buen dia, Apreciada Ana Bethy :

Amablemente solicito la revision para la aprobacion de la Pdliza de la modificacion 1 ala Orden de compra No.133185 de 2024.

Doctora

ANA MARIA BRICENO CAMPOS
Jefe Oficina de Contratos
Ciudad-

Cordial Saludo:

En atencion al asunto remito CAP y Poliza de CUMPLIMIENTO correspondiente a la Modificacion 1 de la Orden de compra No.133185
de 2024 suscrita con la UNION TEMPORAL VET 2023 con NIT. 901.668.151-1

Finalmente, informo que la pdliza fue verificada con constancia certificada por la aseguradora tal y como se evidencia en la toma de
pantalla anexa a este correo.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGZIYTdIYjYyLTdiZDEtNDkyZi05YZzEyLTJiNzJkMGlyMjk2NQAQAAXCtGHzfEFKqTWGGoit0ek%3D 2/4
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Q uradora Solidaria
« de(olombi

| Siempae poade ada |

MODULO

[ — = e

Consultar Péliza

imerode soaono0aa7ss Mimerode g

Agencia: SANTA PAULA Ramo: CUMP. ENT. ESTATALES
Asegurado [ BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE

Beneficiario: EDUCACION DEL DISTRITO

Tomador / UNION TEMPORAL VET 2023

Garantizado:

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura Inicio de Vigencia Fin de Vigencia Valor Asegurado

CUMPLIMIENTO jueves, 12 de septiembre de 2024 jueves, 15 de mayo de 2025 584,045,593.96

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNMIZACIONES  jueves, 12 de septiembre de 2024 |unes, 15 de noviembre de 2027 584,048,898.96

Nueva Consulta ] [ Visualizar PDF

——— e —_ — i — — —— —_ — — o

Recomendamosg utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape §.1.3 o superiores. Configuracion : 1024 x 763
30

Direccion: Calle 100 No. 9A - 45. Pisos & y 12. PBX : 64643
Gerencia de Tecnologia - Copyright Todos los Derechos Resevados
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13/11/24, 9:34 Correo: MARIA TERESA GAVIRIA LOZANO - Outlook

[ GARANTIS:
Coneien o 2 BOGOTA DSTRITO CAPITAL - SECRETARIA OE EDUCACION, con NI 83898619 Drecitn Avenda
ol Dorado No. 66-63, telélono 324100, una garantia en los | el 14.2, Garanta dé eumplirient

fover da a Entidad,denko de los TRES (3) DIAS HABILES squenlas  a colocacin da b Ordien da Compra Acuerdo N de
Pracios d transport lmesre espacal de pasajercs l CCE-14-2023

Ampao Sulcencia Vignca
Cumpiiet e et 10% e s Cen o omea Do ce s O s 5

(6] meses mas.
Pagp do salars preslaciones
sociles legales @ indemnzaciones

T p— Duracitn e a Orden o compray e

ol (3 aios més
Elvalordo s aps da b garanlia de | vl d s O da Coira. Lavigencia do
la garana y inda Orende Conpra
Los Provedores daberén amplar  garantia deniro e los TRES (3) DIAS HABILES siuienis a I fecha en I que la Orden do
Corpra sea modificads, adcionads yio proogada La sar ampliada porel oripra
i (E) meses mis.
Nola: En ook 1082 de 2015 la garania do cumplimienio debe estar vigenla haslaa quidaci. En

cas0 o dacaralora da ncumplimen que dects | garantia de cumpiments, o Proveedor deberd gusar s sufiienca de
gerantia, en los amparos respechvos, de foma fal que cumpla con b sefiaado en  fabia da ests saccidn después de haber sido
declads

1HFE
Vi
68 PR Lieg 165

Piga B 31

i

¥ ) ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
saamurs | ADHESION - ACUERDO HARCO TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE
— PASAJERQS Il - CCE-144-2023

PARAGRAFO F EL PROVEEDOR deber nanker Vigeles as garanas a que sa refse esa cliusulay manianer 2 sufciancia
d estas. Serd de su cargo el pago de Indas as pimas y damds efogacienes d constlucion, manlenimiento y restablecirienta

inmedilo de sumonlo, cada vez q 2 0 agole por razdn da s sanciones que s@ imponga, D
PARAGRAFO 2 Tratindosa dlcontaln d sequr, i garantia v expa p i do pagod a prma i pued sar revocada
Unileraiments, sagi i foda 212325 ol Decel 1082 do 2015 PARAGRAFO 3 £| PROVEEDOR alorza

la Secretaria, para que con crgo alas sumas que ésa e adeude, s descuende of valor d a primas 0 cosios de s garentas,
clanh o cualguer creintanci el conlatst o s constbyre o achaare  para cus b SED ramle o petiene & 2 el
ubie bgar. PARAGRAFO 4% En caso de que ol Conlao s suseba oo un Consorio o Unitn Temporal, n el momanlo de
consui s garaniias estis debern conlane los nlegranes del Consarcia o Unidn Temporal, indicandd su nomb, ndiméro da
idenifcacon, y porcentzje de paricipacion de cada inlagranle de acuerdo con o sefaiado en el Aiculo 22.123.14 del Dacrelo
1082 2015, PARAGRAFO 5 1 hechn i consihucende st ampaims o excreraal PROVEEDOR do s esponsabliddes
ol o rolacin oo s riess asagurados PARAGRAFO 8, Conlorme oon b sefado e a Creuar Conuia 01 o 20 do
aqosto de 2021 de a Supernlendencia Financera e Colombiay la Agencia Nacional da Contatain Pibica - Colombia Compra

Efcienle, i d objelo de s vrifiacion y gen y veracidad de 35 mismas,

Quelas emiey
; i a0 haja lugar

s calsl

Cordial Saludo,

Profesional Oficina de Contratos
Secretaria de Educacién del Distrito
Avenida Eldorado No. 66-63
mtgaviria@educacionbogota.gov.co
Tel. 3241000 ext. 3509

Bogota, Colombia

BOGOT/\

Maria Teresa Gaviria Lozano
Secretaria de Educacian

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energia y recursos
forestales. La informacion aqui contenida es para uso exclusivo
de la persona o entidad de destino. Esta estrictamente prohibida su utilizacion, copia, descarga, distribucion, modificacion y/o reproduccién total o
parcial, sin el permiso expreso de la Secretaria de Educacién del Distrito, pues su contenido puede ser de caracter confidencial y/o contener
material privilegiado. Si usted recibié esta informacién por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envié y borre este material de
su computador. La Secretaria de Educacion del Distrito no es responsable por la informacién contenida en esta comunicacion, el directo
responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
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?%? RADICACION CORRESPONDENCIA DE SALIDA

'/
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

I ]
SECAETARA DE EDUGACIN FECHA:[

No. Radicacién: Cédigo D de. -C

ivo

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA

PARA: DANIEL EDUARDO MORA CASTANEDA Orden de Compra 2946-2024
DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

DE: ANA MARIA BRICENO CAMPOS
OFICINA DE CONTRATOS

REFERENCIA: ORDEN DE COMPRA No. 133185 — 2946-2024 del 12 de septiembre de 2024
Proceso: Acuerdo Marco: CCE-144-2023
UNION TEMPORAL VET 2023
NIT. 901.668.151-1

FECHA DE APROBACION: 12 de noviembre de 2024
La Oficina de Contratos de la SED APRUEBA la garantia constituida en relacién con el contrato de la referencia, en los términos

legalmente requeridos, expedida para amparar la Modificacion 1 del 31 de octubre de 2024, cuyos aspectos generales se
precisan asi:

RADICADO: [-2024-130929 del 6 de noviembre de 2024
GARANTE O ASEGURADOCR: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
BENEFICIARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
AFIANZADO O TOMADOR; UNION TEMPORAL VET 2023
GARANTIAS: Péliza Cumplimiento No.360-47- 994000033755 Anexo: 1
Expedida el 5 de noviembre de 2024
R TS | VIGENCIAS VALOR ASEGURADO |
(Desde) (Hasta)
CUMPLIMIENTO 12/09/2024 15/05/2025 $84.048.898.96
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 12/09/2024 15/11/2027 $84.048.898.96

IMPORTANTE: Para la aprobacion de cada pago, es responsabilidad del supervisor y/o interventor verificar: 1. Vigencia de la(s)
garantia(s). 2. Cumplimiento del contratista de las obligaciones, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Seguridad
Social Integral.

ANA MARIA BRICENO CAMPOS
OFICINA DE CONTRATOS

Elaboré: Maria Teresa Gaviria Lozano- Profesional Oficina de Contratos
Original: Archivo Expediente

Av. Eldorado No. 66 — 63

PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48

Cddigo postal: 111321

www.educacionbogota.edu.co BOGOTI\
Informacion: Linea 195
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
SEGRETARLA DE EDUCAGISN

Radicado |_2024-1 30929

Fecha 6-11-2024

MEMORANDO No.Referendia | \/er asunto

Bogota, 06 de noviembre de 2024

PARA : ANA MARIA BRICENO CAMPOS
Jefe Oficina de Contratos

DE : DANIEL EDUARDO MORA CASTANEDA
Director de Bienestar Estudiantil.

ASUNTO: Remisioén poliza orden de compra 133185 del Programa de Movilidad Escolar del
Distrito (PME).

Respetada Ana Maria.

Remito poliza No 360 47 994000033755; Anexo 1 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA., presentada por el proveedor UNION TEMPORAL VET 2023, para verificacién y
aprobacion correspondiente.

Se adjunta concepto de la Interventoria y anexos correspondientes.

Quedo atento a cualquier informacion adicional que se requiera.

Atentamente,

MORA CASTANEDA
Director de Bienestar Estudiantil

Revisé: Juan Carlos Zambrano - Lider de Control de la Operaciénﬁ(

Proyecto: Johanna Soler Linares— Profesional Universitario de Control de la Operacién DBE/,

Av. Eldorado No. 66 — 63

PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48

Cadigo postal: 111321

www.educacionbogota.edu.co BOGOT,\
Informacion: Linea 195
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Radicado No.: 20241390239761

Bogota D.C., 6 de noviembre de 2024 MOVIESCOLAR2024-1071

Senor

DANIEL EDUARDO MORA CASTANEDA
Director de Bienestar Estudiantil
Secretaria de Educacion Distrital

Asunto: Concepto Garantia Modificacion No 1 a la Orden de Compra No 133185
Segmento 12 de 2024.

Cordial saludo,

La Interventoria en cumplimiento de las obligaciones de gestion juridica contenidas
en el Contrato No 6150509 de 2024, informa a continuacion la gestion de
verificacion de las garantias iniciales aportadas por la UNION TEMPORAL VET
2023, respecto a la Modificacion Nol a la orden de compra No 133185 Segmento
No 12, que consagro a la redistribucion de recursos y prorroga en el plazo de
ejecucion hasta el 15 de noviembre de 2024, de la siguiente forma:

i ) TOMADOR AMPARO/ VALOR
GARANTIA (No. DE POLIZA |/ASEGURADOS Y SUFICIENCIA VIGENCIA ASEGURADO
BENEFICIARIOS
Poliza expedida Desde:
por: Aseguradora CUMPLIMIENTO
Solidaria de DEL CONTRATO 12 de
Colombia. septiembre
10% de la orden de 2024.
Poliza de [Tomador/ compra. Duraciéon de $ 84,048,898.96
seguro de |garantizado: la orden de compra y Hasta:
cumplimiento seis (6) meses mas.
No. 360 47 [UNION 15 de mayo
Cumplimiento 994000033755. TEMPORAL VET de 2025.
Entidad 2023.
Estatal Anexo No 1 Desde:
Nit 901.668.151-1 GARANTIZAR EL
Expedido el 5 de PAGO DE 12 de
noviembre  de |Asegurado/ SALARIOS, septiembre
2024. Beneficiario: PRESTACIONES 2024.
SOCIALES E
BOGOTA D.C. |INDEMNIZACIONES Hasta:
SECRETARIA DE LABORALES. $ 84,048,898.96
EDUCACION 15 de
10% de la orden de |noviembre de
Nit 899.999.061-9 [compra. Duracién de 2027.
la orden de compra y
tres (3) afios mas.

e Consulta de vigencia de la garantia, certificado No 1, realizada el 6 de
noviembre de 2024:

www.cmconsultores.com.co



CONSORCIO
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Radicado No.: 20241390239761
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solidaria.comco/Patrimoniales/Consulta/frm_resp.aspx

mumwm .

Consultor Poliza
JamaToe ov000033755 — 1
Agen SANTA PAULA Ramo: CUMP. ENT. ESTATALES

Asegurado /
Beneficiario:

Tomador /
Garantizado:

BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE
EDUCACION DEL DISTRITO

UNION TEMPORAL VET 2023

Detalle amparos asegurados:

Jeves, 12 de septeesbre de 2

2 de sepberbre de 2

Nueva Consulta | | Visualizar POF

Q vk P e @R WA 3§ O0F ® Qo
B s
C % solidaria,com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_resp.aspx [n} RO

Vetaue amparos aseguragos:

Voo o

UMPLMIENTO Jueves. 12 de sephemse de 584

ACIONES 5

€ INDEMNIZACIONES _jueves, 12 de segontes oe

Nueva Consulta | Visualizar PDF

Asequradon Solidaria
el

e

ANEXO: 1

POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLINSENTO EN FAVOR OF
'ENTIOADES ESTATALES - DECRETG 1083 O€ 2018,
"PATRICL SUSSOIA

POLIZA No: 360 - 47 - 994000033755

: o sose| [‘b] 11 2024

) oA % 3916681511

WY 5, S ¥ CDUED

R TR FER AT BT PR T ATT S W T i SETEAC M e U FUNTE

SEChRETARIA D EDUCACTON DEL BISTAITO onrcioon i 899.993.061-3
| coruimee 137a9/z038  1a/0arzzs
| FAG0 5 BALAKICH, PRESTACIONER SOCTALES % TND By DA

.

www.cmconsultores.com.co
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Radicado No.: 20241390239761

LK i Pe@uRsadadw 0RO ~ 50w e

Por lo anterior, la interventoria informa que las garantias contractuales descritas,
estan conforme a lo establecido en el numeral 9° GARANTIAS, de los ESTUDIOS Y
DOCUMENTOS PREVIOS ADHESION - ACUERDO MARCO TRANSPORTE
TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II - CCE-144-2023, publicado por la
Secretaria de Educacion del Distrito mediante el cual se suscribio la Orden de
Compra No 133185 Segmento 12 de 2024.

Es importante aclarar, que la anterior revision no suple la verificacion y

aprobacion de la Oficina de Contratos de la Secretaria de Educacion de
Distrito de Bogota.

Atentamente,

JAVIER AMORTEGUI JAIMES
Coordinador Financiero

Proyecté: Leidy Blandén - Profesional Juridico
Revisé: Tania Farfan - Profesional Juridico Especializado

www.cmconsultores.com.co



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la informacién de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que sera contactado para realizar el procedimiento

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Asequradora Solidaria

Somos o Delmo Seguncia Mcjor Empresa £0mo5 a Novena Mejor Emprosa

» de (olombia Groat” | Losbnires Lugures. [CIEGt | LoshjoresLg
B ; B P'I)ace para Trabaj _Ilféace
NIT. 860.524.654-6 POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE corcmana =N Viori. [ETTTIET

ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015
- PATRICLSUSP0O9V4

NUMERO ELECTRONICO

PARA PAGOS ! _ o .
3605979230 POLIZA No: 360-47-994000033755 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA cop. AGENCIA: 360 RAMO: 47
DIA MES ANO DIA MES  ARO
TIPO DE MOVIMIENTO:  PRORROGA TiPo DE IMPRESION: | MPRESI ON ‘ 05 ‘ 11 ‘ 2024 ‘ ‘ 05 ‘ 11 ‘ 2024‘
FECHA DE EXPEDICION FECHA DE IMPRESION
DATOS DEL AFIANZADO
nomBrRE:  UNI ON TEMPORAL VET 2023 IDENTIFICACION:  NIT 901. 668. 151-1
DIRECCION: CALLE77 # 69Q - 46 clubap: BOGOTA, D.C., DI STRI TO CAPI TAL TELEFONO: 5505946826
DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO:  BOGOTA D. C. - SECRETARI A DE EDUCACI ON DEL DI STRI TO IDENTIFICACION:  NIT 899. 999. 061-9
BENEFICIARIO: BOGOTA D. C. - SECRETARI A DE EDUCACI ON DEL DI STRI TO IDENTIFICACION: it 899. 999. 061-9
AMPAROS
G RO DE NEGOCI O: CONTRATO DE PRESTACI ON DE SERVI Cl OS
DESCIéIA $8I ON  AMPARCS VI GENCI A DESDE VI CENCI A HASTA SUVA ASEGURADA
CUVPLI M ENTO 12/ 09/ 2024 15/ 05/ 2025 84, 048, 898. 96
PAGO DE SALARI OS, PRESTACI ONES SOCI ALES E | ND 12/ 09/ 2024 15/ 11/ 2027 84, 048, 898. 96
UNI ON TEMPORAL Y CONSORCI OS
NI T 830050283 - I NVERSI ONES TRANSTURI SMO SAS - PART: 42.00%
NI T 860451148 - ESPECI ALES CONDOR ESCONDCR S. A - PART: 29. 00%
NI T 800201166 - VI AJES NACI ONALES DE TURISMO S. A S - PART: 29. 00%

BENEFI Cl ARI OS
NI T 899999061 - BOGOTA D.C. - SECRETARI A DE EDUCACI ON DEL DI STRI TO

POLI ZA DE CUMPLI M ENTO DE CONTRATO DE PRESTACI ON DE SERVI Cl CS:

**OBJETO DE LA GARANTI A***

LA PRESENTE POLI ZA CUBRE EL CUMPLI M ENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNI ARI A, ASI
M SMO CUBRE EL PAGO DE LOS SALARI 0S, PRESTACI ONES SOCI ALES E | NDEMNI ZACI ONES LABORALES DE LA ORDEN DE COMPRA
NO 133185 DE FECHA DE 12 DE SEPTI EMBRE DE 2024, EL CUAL TIENE POR OBJETO_ PRESTAR EL SERVI Cl O DE TRANSPORTE
ESPECI AL ESCOLAR CON LOS VEHI CULOS QUE REQUI ERA LA SECRETARI A DE EDUCACI ON DEL DI STRI TO CAPI TAL SEGVENTO 12

** CERTI FI CACl ON DE NO EXPI RACI ON POR FALTA DE PAGO DE PRI MA**

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:
* ok k
$ 168, 0977 797.92 $ ***********12’ 435 $~th~1\»~1\»~1\»~1\»5Y 000. 00 $ ********3Y 313 $ ***********20, 747
NOMBRE INTERMEDIARIO CLAVE %PART NOMBRE COMPARNIA COASEGURO CEDIDO %PART VALOR ASEGURADO
| NTERASEG LTDA 3749 100. 00

DECLARACION Y AUTORIZACION: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASi COMO PARA EL ENVIO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVES DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRONICOS Y
LLAMADAS TELEFONICAS DE CARACTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA
E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACION, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRONICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTION AUTOMATICA.
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTION DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRONICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO  GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y  PARA MODIFICAR O  ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR  INGRESAR A https://www.solidaria.com.co/wa_

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS
EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU POLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PAGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCION SEGUROS — TU RESPALDO — SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO
EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCION SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

S ||

/9/

FIRMA ASEGURADOR (415)7701861000019(8020)000000000007000360597923 FIR-MA{—?GMADQR
DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota LI ENTE N =
CDDE207EOF08F57A56 L I‘ m

Defensor del Consumidor Financiero — Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electronico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero — Suplente: Jorge Humberto Martinez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electronico: martinezlunaabogados@gmail.com
Direccion: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogota * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Para mayor informacion lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra pagina web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023. pdf

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compania de Seguros



POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

[AGENCIA expeDIDORA: SANTA PAULA coD. AGENCIA: 360  RAMO: 47 No POLIZA: 994000033755 ANExo: 1 J

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: UNI ON TEMPORAL VET 2023 IDENTIFICACION:  NIT 901. 668. 151-1

ASEGURADO:  BOGOTA D. C. - SECRETARI A DE EDUCACI ON DEL DI STRI TO IDENTIFICACION: - niT 899. 999. 061- 9
senericario:  BOGOTA D, C. - SECRETARI A DE EDUCACI ON DEL DI STRI TO DENTIFICACION:  NIT 899, 999. 061-9
TEXTO ITEM 1

POR DI SPOSI CI ON DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLI DARI A DE COLOMVBI A, ENTI DAD COOPERATI VA, CERTI FI CA QUE LA PRESENTE
POLI ZA NO EXPI RARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRI VA DE LA POLIZA, O DE LGOS CERTI FI CADCS O ANEXCS, QUE SE EXPI DAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

CLI ENTE



POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

[AGENCIA expeDIDORA: SANTA PAULA coD. AGENCIA: 360  RAMO: 47 No POLIZA: 994000033755 ANExo: 1 J

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: UNI ON TEMPORAL VET 2023

IDENTIFICACION: ~ NIT 901. 668. 151-1
ASEGURADO:  BOGOTA D. C. -

SECRETARI A DE EDUCACI ON DEL DI STRI TO IDENTIFICACION: - wiT 899. 999. 061-9

senericiario: BOGOTA D. C. - SECRETARI A DE EDUCACI ON DEL DI STRI TO DENTIFICACION: T 899, 999. 061-9

TEXTO DE LA POLIZA

POR MEDI O DEL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORM DAD CON LA MODI FI CACION NO. 1 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA ORDEN DE COVPRA 133185 SE
PRORROGA LA VI GENCI A DEL CONTRATO HASTA EL 15 DE NOVI EMBRE DE 2024

LOS DEMAS TERM NOS Y CONDI CI ONES NO MODI FI CADOS CONTI NUAN VI GENTES

CLI ENTE



