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Dora Elena Estrada Garzón <destrada@movilidadbogota.gov.co>

Fwd: RTA OTIC 202312000009333 LIQUIDACIÓN 2020-307
Dora Elena Estrada Garzón <destrada@movilidadbogota.gov.co> 9 de febrero de 2023, 15:55
Para: Vladimiro Alberto Estrada Moncayo <vaestrada@movilidadbogota.gov.co>, Monica Liliana Del Villar Callejas
<mdelvillar@movilidadbogota.gov.co>
Cc: Leydy Yohana Pineda Afanador <lpineda@movilidadbogota.gov.co>, Diana Marcela Niño Tapia
<dnino@movilidadbogota.gov.co>

Dr. Vladimiro, Dra Monica Liliana, buenas tardes.

Por solicitud de la Dra Rosa Isela López de la Dirección de contratación y para continuar con el proceso de liquidación,
solicito muy comedidamente, el Historial consumo Bogdata del Contrato 2020-307 OC 45829 que cumpla con este
formato para ser publicado en TVEC:

Ejemplo PARA PUBLICAR el pantallazo pagos Bogdata

Anexo correo de lo enviado por Lizeth Quiroga el 20 de septiembre de 2022.

En caso de no poder suministrar el Historial consumo Bogdata, por favor justificar la razón para ser publicada en TVEC.

Muchas gracias.

---------- Forwarded message ---------
De: Rosa Isela Lopez Rivera <rlopez@movilidadbogota.gov.co>
Date: lun, 6 feb 2023 a las 11:34
Subject: Fwd: RTA OTIC 202312000009333 LIQUIDACIÓN 2020-307
To:
Cc: Dora Elena Estrada Garzón <destrada@movilidadbogota.gov.co>

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]
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Dora Elena Estrada Garzón <destrada@movilidadbogota.gov.co>

Fwd: RTA OTIC 202312000009333 LIQUIDACIÓN 2020-307
Monica Liliana Del Villar Callejas <mdelvillar@movilidadbogota.gov.co>
Para: Dora Elena Estrada Garzón <destrada@movilidadbogota.gov.co>
Cc: Vladimiro Alberto Estrada Moncayo <vaestrada@movilidadbogota.gov.co>, Leydy Yohana Pineda Afanador <lpineda@movilidadbogota.gov.co>, Diana Marcela Niño Tapia <dnino@movilid

Buenas tardes

Atendiendo a su solicitud, remito consumo BogData correspondiente al Cto. 2020307 rp: 152 - 5000007504. 

Si requiere información adicional con gusto será atendida
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[El texto citado está oculto]
--
Cordialmente,

Monica Liliana Del Villar Callejas
Profesional Subdirección Financiera
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Dora Elena Estrada Garzón <destrada@movilidadbogota.gov.co>

Fwd: RTA OTIC 202312000009333 LIQUIDACIÓN 2020-307
Dora Elena Estrada Garzón <destrada@movilidadbogota.gov.co> 10 de febrero de 2023, 7:32
Para: Monica Liliana Del Villar Callejas <mdelvillar@movilidadbogota.gov.co>
Cc: Vladimiro Alberto Estrada Moncayo <vaestrada@movilidadbogota.gov.co>, Leydy Yohana Pineda Afanador
<lpineda@movilidadbogota.gov.co>, Diana Marcela Niño Tapia <dnino@movilidadbogota.gov.co>

Dra Mónica Liliana, buenos días.

Agradezco su pronta respuesta.  

Abusando de su amabilidad, me podría enviar la captura de pantalla "Historial de consumo BOGDATA" para el
Contrato 2020-307 OC 45829, CDP 202 del 24 febrero 2020  (1000 millones)
RP 152 del 6 de marzo de 2020 ($862.774.546), el cual es el documento que se requiere cargar en la TVEC.

Nuevamente Gracias.
[El texto citado está oculto]
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Dora Elena Estrada Garzón <destrada@movilidadbogota.gov.co>

Fwd: RTA OTIC 202312000009333 LIQUIDACIÓN 2020-307
Monica Liliana Del Villar Callejas <mdelvillar@movilidadbogota.gov.co> 10 de febrero de 2023, 8:22
Para: Dora Elena Estrada Garzón <destrada@movilidadbogota.gov.co>
Cc: Vladimiro Alberto Estrada Moncayo <vaestrada@movilidadbogota.gov.co>, Leydy Yohana Pineda Afanador
<lpineda@movilidadbogota.gov.co>, Diana Marcela Niño Tapia <dnino@movilidadbogota.gov.co>

Buenos días Dora

Teniendo en cuenta que los pagos del rp 152 se realizaron antes de octubre de 2020 fecha en la que entró en operación
BogData. Adjunto documento PREDIS en el cual se muestran los pagos realizados al cto 2020307.
[El texto citado está oculto]
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113ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
01UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2020VIGENCIA:
-
-

15-JUL-20

27-APR-20

FECHA
ORDEN

15-JUL-20

27-APR-20

FECHA
REGISTRO

NRO DISPONIBILIDAD:

CONTROLES EMPRESARIALES S A S       

CONTROLES EMPRESARIALES S A S       

BENEFICIARIO

VIGENTE

VIGENTE

ESTADO

          2,430,039.00

        860,074,501.00

VALOR

1076

294

NUMERO
ORDEN

TIPO PAGO

ORDENES DE PAGO

ORDENES DE PAGO

        862,504,540.00Gran Total: **********

152NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

2020307

2020307

NUMERO
COMPROMISO

 862,774,546.00

 270,006.00

SALDO REGISTRO

VALOR REGISTRO:202

ESTADO REGISTRO: VIGENTE-AGOTADO

Anulaciones RP:                    .00


