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RE: Aprobación Garantía Cumplimiento Orden de Compra 152477 - ENTREGA POLIZA

Desde Hermes Cuenca Meneses <hcuencam@dane.gov.co>
Fecha Lun 6/10/2025 10:09
Para David Jose Seijo Chacon <djseijoc@dane.gov.co>
CC Santiago David Bravo Piarpuzan <sdbravop@dane.gov.co>

1 archivo adjunto (152 KB)
Aprobación Garantía Única de Cumplimiento OC 152477.pdf;

Estimado,

Remito aprobación de la Garantía Única Cumplimiento Número 1505003980001 expedida por SEGUROS BOLIVAR que amparan la orden de compra No 152477.
De acuerdo con la circular 017 de 2022.

Cordialmente, 

Hermes Cuenca Meneses
Coordinador GIT Área Gestión Contractual
hcuencam@dane.gov.co 
Tel: (601) 5978300
Cra. 59 #26-70 Bogotá, Colombia 
www.dane.gov.co 

 

 

Este mensaje de correo electrónico es propiedad de DANE, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus

anexos para propósitos ajenos al DANE, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se

encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este

correo que no están directamente relacionados con el DANE. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo

inmediatamente y notificar al remitente.

 

This document is property of DANE; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes

different from those of DANE, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it

partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions

or criteria contained in this email, if not directly related to DANE. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please

delete it immediately and notify to sender. No imprima este e-mail a menos que sea absolutamente necesario.

 

De: David Jose Seijo Chacon <djseijoc@dane.gov.co>
Enviado: lunes, 6 de octubre de 2025 9:56
Para: Hermes Cuenca Meneses <hcuencam@dane.gov.co>
Cc: Santiago David Bravo Piarpuzan <sdbravop@dane.gov.co>
Asunto: Aprobación Garantía Cumplimiento Orden de Compra 152477 - ENTREGA POLIZA
 
Dr. Hermes. Muy buen día.

Comedidamente remito garantía presentada dentro de la orden de compra 152477 cuyo objeto es "1616501325 A_02_SERVICIOS_TELECOMUNICACIONES_2025
Suscripción de licenciamiento Microsoft de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad", con su respectiva validación, firmado
electrónicamente para su aprobación.

Atentamente,

David José Seijo Chacón
Contratista GIT Gestión Contractual

De: Santiago David Bravo Piarpuzan <sdbravop@dane.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de octubre de 2025 18:50
Para: David Jose Seijo Chacon <djseijoc@dane.gov.co>
Cc: Hermes Cuenca Meneses <hcuencam@dane.gov.co>; Gestion Contractual <gestioncontractual@dane.gov.co>
Asunto: RE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) Orden de Compra 152477 - ENTREGA POLIZA
 
Cordial saludo,

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2F&data=05%7C02%7Csdbravop%40dane.gov.co%7C49faac2f4b6d402ac37008de04ea03e9%7C0d1de34daf494bf5b8ee3c3c44ce7942%7C0%7C0%7C638953601396936973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=TyKNffP2TwqO6930Nu8jYDKaSGcy6VmKuOEc%2B%2FNSZTg%3D&reserved=0


Remito Póliza presentada dentro de la orden de compra 152477 cuyo objeto es "1616501325 A_02_SERVICIOS_TELECOMUNICACIONES_2025 Suscripción de
licenciamiento Microsoft de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad", con su respectiva validación, firmado electrónicamente para su
aprobación.

Att.

Santiago David Bravo Piarpuzan
Abogado Contratista
GIT Área Gestión Contractual
sdbravop@dane.gov.co 
Tel: (601) 5978300
Cra. 59 #26-70 Bogotá, Colombia 
www.dane.gov.co 

 

 

Este mensaje de correo electrónico es propiedad de DANE, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus

anexos para propósitos ajenos al DANE, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se

encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este

correo que no están directamente relacionados con el DANE. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo

inmediatamente y notificar al remitente.

 

This document is property of DANE; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes

different from those of DANE, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it

partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions

or criteria contained in this email, if not directly related to DANE. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please

delete it immediately and notify to sender. No imprima este e-mail a menos que sea absolutamente necesario.

De: Nelson Mauricio Parada Botia <nmparadab@dane.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de octubre de 2025 18:30
Para: Santiago David Bravo Piarpuzan <sdbravop@dane.gov.co>
Cc: Luis Martin Barrera Pino <lmbarrerap@dane.gov.co>; Diana Patricia Giraldo Giraldo <dpgiraldog@dane.gov.co>; Jenny Paola Pabon Bohorquez <jppabonb@dane.gov.co>;
Sandra Paola Murcia Murcia <spmurciam@dane.gov.co>; Diana Milena Remolina Rincon <dmremolinar@dane.gov.co>; Gloria Marleny Mendoza Rubio
<gmmendozar@dane.gov.co>; Sergio Alberto Mesa Osorio <samesao@dane.gov.co>
Asunto: RE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) Orden de Compra 152477 - ENTREGA POLIZA
 
Buenas noches Doctor Santiago ya pudimos comprobar que la póliza puede ser consultada en la página de seguros Bolivar.
 
https://provalidarpoliza.azurewebsites.net/860002503/verify
 
 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2F&data=05%7C02%7Csdbravop%40dane.gov.co%7C49faac2f4b6d402ac37008de04ea03e9%7C0d1de34daf494bf5b8ee3c3c44ce7942%7C0%7C0%7C638953601396960964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=dgJ0hdLC4TVWosyb6eV0ZHbRqHEiegb7N%2FPdf7OgSHc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprovalidarpoliza.azurewebsites.net%2F860002503%2Fverify&data=05%7C02%7Csdbravop%40dane.gov.co%7C49faac2f4b6d402ac37008de04ea03e9%7C0d1de34daf494bf5b8ee3c3c44ce7942%7C0%7C0%7C638953601396978322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=9JbN3SPNWe%2Bh%2Fqk2KZ9T0bib%2FENbQAwyV088v4swoYY%3D&reserved=0

