Pagina 1 de 1
Q METRO DE BOGOTA S.A

Metro
901038962 -3

de Bogota

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA

METRO DE BOGOTA S.A

CERTIFICA:
Que en el Presupuesto de Gastos de la METRO DE BOGOTA S.A, para la vigencia 2021, a la fecha existe el REGISTRO

PRESUPUESTAL No 1576 de fecha 16/02/2021 el cual se encuentra en estado VIGENTE amparado en
DISPONIBILIDAD N° 85 de fecha 07/01/2021, para atender los compromisos que se imputen por concepto de:

SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PAA - 036
CONTRATO — ORDEN DE COMPRA 64193

RUBROS PRESUPUESTALES

Cuenta Subcomponente Fuente Meta Tercero Valor
42120202006 - Servicios 0101 0101 Transferencia No Aplica NIT - 900069323 - $60.000.000,00
de alojamiento; servicios FUNCIONAMIENTO Y Ordinaria VIAJA POR EL

de suministro de comidas OPERACION MUNDO WEB /

y bebidas; servicios de NICKISIX360 SAS

transporte; y servicios de
distribucion de
electricidad, gas y agua

Total : $60.000.000.,00

** SESENTA MILLONES PESOS  (M/LEGAL) **
OBSERVACION

Los valores indicados en el presente certificado de registro presupuestal se han separado con la finalidad
citada en el concepto del mismo.

La presente certificacion se expide a los 16 dias del mes de febrero de 2021

CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ

Elaboré: Michael Bautista

Reviso: Fabian Gémez




17/2/2021 Correo: MARTHA HELENA SANCHEZ ORTIZ - Outlook

RV: SOLICITUD DOCUMENTACION ORDEN DE COMPRA EMPRESA METRO

MICHAEL JHOAN BAUTISTA RODRIGUEZ <michael.bautista@metrodebogota.gov.co>
Mar 16/02/2021 14:15

Para: MARTHA HELENA SANCHEZ ORTIZ <martha.sanchez@metrodebogota.gov.co>
CC: MARIA CRISTINA TORO RESTREPO <maria.toro@metrodebogota.gov.co>; FABIAN ANDRES GOMEZ DUARTE
<fabian.gomez@metrodebogota.gov.co>

[ﬂJ 7 archivos adjuntos (2 MB)

14680980319.pdf; IMG_20210119_0002.pdf; certificado_900069323.pdf; 13. Contrato - orden de compra tiquetes.pdf; solicitud
registro orden de compra tiquetes.pdf; GF-SGC-FR-23 Formato Unico de creacién de terceros.pdf; CRP-1576.pdf;

Buenas tardes,

En cumplimiento de la circular interna 014 de 2020, remito el CRP 1576 del 16-02-2021 con su
respectiva aprobacion en los correos que anteceden, la cual sera soporte suficiente y valido para
demostrar que se afecta de forma definitiva la apropiacion, garantizando que solo se afectara para el
compromiso correspondiente

Cordialmente,

MICHAEL JHOAN BAUTISTA RODRIGUEZ
Profesional Gerencia Administrativa y Financiera
METRO DE BOGOTA S.A.

Tel: 571 —5553333

Cra. 9 No. 76 —-49, piso 4

Bogota D.C.

Colombia

EL METRO.HACE PARTE
DE NUESTRA VIDA ——

Ovs2  pocoTn\

De: CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ <carlos.moreno@metrodebogota.gov.co>
Enviado el: martes, 16 de febrero de 2021 2:12 p. m.

Para: FABIAN ANDRES GOMEZ DUARTE <fabian.gomez@metrodebogota.gov.co>

CC: MICHAEL JHOAN BAUTISTA RODRIGUEZ <michael.bautista@metrodebogota.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD DOCUMENTACION ORDEN DE COMPRA EMPRESA METRO

Con fundamento en la solicitud y documentos soporte del drea de origen se autoriza la expedicién del CRP 1576

Cordialmente,

https://outlook.office.com/mail/search/id/AAQkADk4MDRIZGUSLTJKY2MtINGNhZS 1ThMWUwLWIyZTRjZDVmNjMxZAAQAOwW6XrO2C%2FpCsQDnTX...  1/5
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CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ
Gerente Administrativo y Financiero
METRO DE BOGOTA S.A.

Tel: 571 — 5553333, Ext: 1102

Cra. 9 No. 76 — 49, Edificio Nogal TC. Piso 4
Bogota D.C. Colombia

Metru BOGOT’\

DE BOGOTA D.C.

De: FABIAN ANDRES GOMEZ DUARTE <fabian.gomez@metrodebogota.gov.co>

Enviado el: martes, 16 de febrero de 2021 1:04 p. m.

Para: CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ <carlos.moreno@metrodebogota.gov.co>
CC: MICHAEL JHOAN BAUTISTA RODRIGUEZ <michael.bautista@metrodebogota.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DOCUMENTACION ORDEN DE COMPRA EMPRESA METRO

Buenas tardes Carlos,

En cumplimiento de la circular interna 014 de 2020, remito el CRP 1576 del 2021 correspondiente a
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS 2021 revisado y validado para su respectiva aprobacion, la cual serd
soporte suficiente y valido para demostrar que se afecta de forma definitiva la apropiacién, garantizando
gue solo se afectara para el compromiso correspondiente.

Con sus respectivos soportes

Cordialmente,

FABIAN ANDRES GOMEZ DUARTE
Profesional Presupuesto

Gerencia Administrativa y Financiera
METRO DE BOGOTA S.A.

Tel: 571 — 5553333, Ext: 1110

Cra. 9 No. 76 — 49, Edificio Nogal TC. Piso 4
Bogotd D.C.

Colombia

Metru BOGOT’\

DE BOGOTA D.C.

Aviso Legal: Este correo electrénico asi como los documentos anexos (textos, imagenes, etc.), deberan
ser usados exclusivamente por la persona a la que se encuentra dirigido, para el ejercicio de sus
funciones y obligaciones; puede contener informacién privilegiada o confidencial, o clasificada,

https://outlook.office.com/mail/search/id/AAQkADk4MDRIZGUSLTJKY2MtINGNhZS 1ThMWUwLWIyZTRjZDVmNjMxZAAQAOwW6XrO2C%2FpCsQDnTX...  2/5


mailto:fabian.gomez@metrodebogota.gov.co
mailto:carlos.moreno@metrodebogota.gov.co
mailto:michael.bautista@metrodebogota.gov.co

17/2/2021 Correo: MARTHA HELENA SANCHEZ ORTIZ - Outlook

reservada o en construccion en los términos previstos en laley 1712 de 2014. Por lo tanto el
destinatario debe abstenerse de divulgar su contenido a terceros.

Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no
necesariamente reflejan la posicién institucional de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. En
consecuencia, el uso que el emisor o el destinatario hagan de esta informacién no compromete la
responsabilidad institucional.

De: MARTHA HELENA SANCHEZ ORTIZ <martha.sanchez@metrodebogota.gov.co>
Enviado el: martes, 16 de febrero de 2021 12:28 p. m.

Para: MICHAEL JHOAN BAUTISTA RODRIGUEZ <michael.bautista@metrodebogota.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DOCUMENTACION ORDEN DE COMPRA EMPRESA METRO

Buenos dias:

Cordial saludo:

En cumplimiento de lo dispuesto en las circulares internas expedidas en virtud de la emergencia
sanitaria derivada del COVID 19, remito para su expedicion, el formato en excel (pdf) de solicitud de
registro presupuestal de la orden de compra 64193 del 15 de febrero 2021 suscrito con VIAJA POR EL
MUNDO WEB.

Atentamente,

MARTHA HELENA SANCHEZ ORTIZ

Profesional Gerencia de Contratacion

De: MARIA CRISTINA TORO RESTREPO <maria.toro@metrodebogota.gov.co>
Enviado: martes, 16 de febrero de 2021 11:42

Para: MARTHA HELENA SANCHEZ ORTIZ <martha.sanchez@metrodebogota.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DOCUMENTACION ORDEN DE COMPRA EMPRESA METRO

Buenos Dias:

Remito firmado.
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Saludos,

Cordialmente;

MARIA CRISTINA TORO RESTREPO
Secretaria Junta Directiva

METRO DE BOGOTA S.A.

Celular 3116351223

Cra. 9 No. 76 — 49, Piso 4

Bogota D.C.

Colombia

L.

De: MARTHA HELENA SANCHEZ ORTIZ <martha.sanchez@metrodebogota.gov.co>
Enviado el: martes, 16 de febrero de 2021 10:05 a. m.

Para: MARIA CRISTINA TORO RESTREPO <maria.toro@metrodebogota.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DOCUMENTACION ORDEN DE COMPRA EMPRESA METRO

Cordial saludo:

En cumplimiento de lo dispuesto en las circulares internas expedidas en virtud de la emergencia
sanitaria derivada del COVID 19, remito para su revision y firma, el formato en excel (pdf) de
solicitud de registro presupuestal de la orden de compra 64193 del 15 de febrero 2021 suscrito
con VIAJA POR EL MUNDO WEB.

Atentamente,
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MARTHA HELENA SANCHEZ ORTIZ

Profesional Gerencia de Contratacion
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