Radicacion facturas FEI-63585 Adicion OC 116866

Sandra Patricia Leon Pinilla <sleonp@coem.co>

Mie 20/12/2023 17:24

Para:Radicador 1 Foncep <radicador1@foncep.gov.co>

CC:Milena del Pilar Sandoval Gémez <mpsandoval@foncep.gov.co>;Lina Paola Perdomo Valenciano <lperdomo@coem.co>

B 14 archives adjuntos (7 MB)

12. RUT CONTROLES EMPRESARIALES SAS DICIEMBRE 2023.pdf; RESOLUCION AUTORRETENEDORES RENTA pdf; 18764045142955 Resolucion facturacion 28.02.2023.pdf; RESOLUCION 012220
26122022 GRANDES CONITRIBUYENTES 2023 pdf; Resumen_de_pago_72869975 Planilla de Sequridad Social.pdf; Planilla de Sequridad Socila .pdf; 12. PARAFISCALES DICIEMBRE 2023.pdf;
Tarjeta profesional.pdf; 10. CERTIFICADO CARDONA PARRA Y ASOCIADOS-OCTUBRE-2023.pdf: 12. CERTIFICADO FIDEL CARDONA ARIAS.pdf; Cedula revisor fiscal.pdf: 12, CERTIFICADO
BANCARIO CONTROLES EMPRESARIALES- DICIEMBRE 2023.PDF; Entrega OC 116866 adicion firmada.pdf; FEI-63585.pdf;

Buen dia,

Adjunto factura, NC y documentos soporte para el radicado y tramite de pago correspondiente:

Copia de la factura en PDF
Copia Rut

Resolucién de facturacion

+ Resolucién de gran contribuyente

+ Resolucion de Autorretenedor FONCcep Zucs- a_.:-zu 173342

« Planilla pago salud Al responder cite este No.1-2023-34353

+ Certificado de parafiscales junto con Folios: 1 Anexns: 1
- TP revisor fiscal Origen: Adriana Marquez
- Cédula Revisor fiscal Destino: Oficina de Informatica y Sistemas
- Certificado Antecedentes Serie: 17 - contratos .

« Certificacion Bancaria SubSerie: 06 - seleccién abreviada

Acta de entrega
Quedo pendiente de comentarios
Gracias

Cordialmente,

Sandra Patricia Leén Pinilla
Asistente comercial Gobierno
Cra 16A # 75 -50, Bogols, Colombia
PBX +57 (1) 546 2727

Cel. 3203750523

slecnp/@coem.co

www.controlesempresariales.com

De: Sandra Patricia Leon Pinilla

Enviado el: lunes, 18 de diciembre de 2023 6:56 p. m.

Para: Milena del Pilar Sandoval Gémez <mpsandoval@foncep.gov.co>

CC: Lina Paola Perdomo Valenciano <lperdomo@coem.co>; Adriana Marquez Pardo <amarquez@coem.co>
Asunto: Radicacion factura FEI-63484 Adicion OC 116866

Buen dia,
Adjunto factura, NC y documentos soporte para el radicado y tramite de pago correspondiente:

+ Copia de la factura en PDF
» Copia Rut
Resolucion de facturacion
Resolucion de gran contribuyente
Resolucién de Autorretenedor
Planilla pago salud
Certificado de parafiscales junto con
- TP revisor fiscal
- Cédula Revisor fiscal
- Certificado Antecedentes
Certificacion Bancaria
Acta de entrega

-

Quedo pendiente de comentarios
Gracias

Cordialmente,

Sandra Patricia Leén Pinilla
Asistente comercial Gobierno
Cra 16A # 75 -50, Bogota, Colombia
PBX +57 (1) 546 2727

Cel. 3203750623

elannnf@rnom rn



De: Adriana Marquez Pardo <amarquez@coem.co>

Enviado el: viernes, 15 de diciembre de 2023 5:41 p. m.

Para: Milena del Pilar Sandoval Gémez <mpsandoval@foncep.gov.co>

CC: Lina Paola Perdomo Valenciano <|perdomo@coem.co>; Sandra Patricia Leon Pinilla <sleonp@coem.co>
Asunto: RE: Solicitud informacién pago factura FEI 61777 OC 116866

Buenas tardes,

Adjunto enviamos comunicacién.

Cordial saludo,

Adriana Marquez Pardo
Gerente Comercial

*EIX

ALUALIL L0,

www.conlrolesempresariales.com

De: Sandra Patricia Leon Pinilla <sleonp(@coem.co>
Enviado el: miércoles, 13 de diciembre de 2023 10:06 a. m.

Para: Milena del Pilar Sandoval Gémez <mpsandoval@foncep.gov.co>

CC: Lina Paola Perdomo Valenciano <|perdomo@coem.co>; Carlos Alberto Lépez Diaz <calopez@foncen,gov.co>; Sandra Milena Velasquez Granados
<svelasquez@foncep.gov.co>; Adriana Marquez Pardo <amarquez@coem.ca>

Asunto: RE: Solicitud informacion pago factura FEf 61777 OC 116866

Buen dia,

Gracias por la informacién

Cordialmente,

Sandra Patricia Leén Pinilla
Asistente comercial Gobierno
Cra 1B6A # 75 -50, Bogota, Colombia
PBX +57 (1) 546 2727

Cel. 3203750523
sleonp@coemce
www.controlesempresariales.com

De: Milena del Pilar Sandoval Gémez <mpsandoval@foncep.gov.co>

Enviado el: martes, 12 de diciembre de 2023 2:59 p. m.

Para: Sandra Patricia Leon Pinilla <sleenp@coem.co>

CC: Lina Paola Perdomo Valenciano <lperdomo@coem.co>; Carlos Alberto Lépez Diaz <calopez@foncep.gov.co>; Sandra Milena Velasquez Granados
<svelasquez@foncep.gov.co>; Adriana Mérquez Pardo <amarquez@coem.co>

Asunto: RE: Solicitud informacidon pago factura FEI 61777 OC 116866

No suele recibir correos electronicos de mpsandovali@foncen. gov.co. Por qué esto ¢s importante
Buenas tardes Sandra.

Muy especialmente te comento que procederemos de acuerdo al plan de trabajo definido en reunién efectuada el dia de hoy con Lina y
Adriana.

Esperamos poder radicar es financiera estos pagos en la presente semana.

~ Milena del Pilar Sandoval Gémez

Jefe Oficina de Informatica y Sistemas
| Oficina de Informética y Sistemas
! Tel.: (571) 307 6200
" Carrera 6 No 14-98

‘IMPORTANTE. Este documento es propiedad del Fondo de Prestaciones Econémicas, Cesantias y
Pensiones —FONCEP. La informacién contenida en ésta comunicacién es confidencial y solo puede ser
utilizada oor la persona natural o iuridica a la cual est4 dirinida. Si no es el destinatario autorizado. cualauier




|centenidos en este correo no estan directamente relacionados con las funciones regentadas. Las opiniones
\de este mensaje son exclusivas de su autor.”

lSECTOR HACIENDA - Fondo de Prestaciones Econémicas, Cesantlas y Pensiones — FONCEP

De: Sandra Patricia Leon Pinilla <sleon Dem.co>
Enviado: martes, 12 de diciembre de 2023 12:22
Para: Milena del Pilar Sandoval Gémez <mpsandoval@fencen.gov.co>; Carlos Alberto Lépez Diaz <calopez@foncep.gov.co>; Sandra Milena Velasquez Granados
<svelasquez@foncep.gov.co>

Cc: Lina Paola Perdomo Valenciano <|perdomo@coem.co>

Asunto: Solicitud informacién pago factura FEI 61777 OC 116866

Buen dia,

Sefores

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES — FONCEP

Por favor su colaboracién con la informacidn sobre el pago de la factura relacionada a continuacién

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y
PENSIONES - FONCEP

No. Factura - Fecha Digs.ep Valof Actual

; cartera .
FEI61777 | 20/11/2023 $447.839.871,31
Total $447.839,871,31

+ Siel pago ya se realizd por favor enviar soporte para su validacién.
Quedo pendiente de comentarios
Gracias

Cordialmente,

Sandra Patricia Ledn Pinilla
Asistente comercial

Gobierno

Cra 16A # 75 -50, Bogoeta, Colombia
PBX +57 (1) 546 2727

Cel, 3203750522

sleonp@coem.co

www.controlesempresariales.com

De: Sandra Patricia Leon Pinilla

Enviado el: viernes, 24 de noviembre de 2023 9:20 a. m.

Para: Milena del Pilar Sandoval Gémez <mpsandoval@foncep.gov.co>; Carlos Alberto Lépez Diaz <calopez@foncep.gov.co>; svelasquez@foncep.gov.co
CC: Lina Pacla Perdomo Valenciano <|perdomo@coem.co>

Asunto: Radicacién factura y documentos soporte tramite page OC 116866

Buen dia,
Adjunto factura y documentos soporte para el radicado correspondiente:

* Copia de la factura y NC en PDF

* Copia Rut

* Resolucidn de facturacion

* Resolucion de gran contribuyente

* Resolucidn de Autorretenedor

* Planilla pago salud

+ Certificado de parafiscales junto con
- TP revisor fiscal

- Cédula Revisor fiscal
- Certificado Antecedentes
* Certificacion Bancaria
Quedo pendiente de comentarios y si requeiren algin documento adicional

Gracias

Cordialmente,

Sandra Patricia Ledn Pinilla



Cel, 3203750523
slegnp@coem.co




'y Controles
’ Empresariales X 5
LY
Su aliado en ja transformacian digital

Bogota, 17 de diciembre de 2023

Sefiores:

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP
Atn: Ing. Milena Sandoval

Supervisora OC 116866

Ciudad

Asunto: Entrega adicion OC No. 116866
Respetados Sefiores:

Hacemos entrega del siguiente licenciamiento, de la OC del asunto:

Linea CDP Descripcién Cant. UnidadPrecio Total
4 376 wmsD1--6WT-00001EAEASAP Microsoft® 122880,0 Unidad 940,66 115.588.300,80
0365 Extra File Storage Subscription Add-on
Extra Storage 1GB_EA_EAS_AP

115.588.300,80coP

Dando cumplimiento a lo establecido en la cotizacion de adicion presentada

Quedamos atentos a resolver cualquier duda adicional.

Ing. Lina Paola Perdomo
Preventa Microsoft CCE

Carrera 16 N? 75 - 50, Bogota = PBX: +57 {601) 546 2720 +57 (601) 546 2727 « FAX: 457 (601) 211 6435

www.controlesempresariales.com . servicioalcliente@coem.co

Boaoota Barranauilla Bucaramanaa Cali Cartagena Medellin Neiva Pereira Peru



