MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Sollcltud 387667

Numero de orden de compra a modificar: %87100

Entldad compradora Central Admlnlstratlva Y Contable Espemahzada Cenac Convenios |
Nombre del sohcltante ;Jhon Esneider FLOREZ LOPEZ

§Prc:vveedor Jem Supphe: SAS

Mecanismo de agregaclén de demanda %,Maternal de Intendencia li

:Tipo de Solicitud: ,quudaclén de la Orden de Compra

‘Fecha: i2023 11-30 09:18:42

‘DetalleL justlflcaclon

LlQUlDAClON DE LA OC NO. 87100 POR RECIBO A SATISFACCION DE “ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA POR
ACU RO MARCO DE PRECIOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS, CON CARGO A LOS
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Zimbra: jhon.florezlo@buzonejercito.mil.co

Fwd: [GLPI #1050311] Confirmaciéon de Colombia Compra Eficiente por actualizacion
de caso

De : David Moore <davidmoore97@hotmail.com> lun, 11 de dic de 2023 18:26

Asunto : Fwd: [GLPI #1050311] Confirmacion de Colombia Compra
Eficiente por actualizacion de caso

Para : SS. Jhon Esneider Florez Lopez
<jhon.florezlo@buzonejercito.mil.co>

iEste correo se origind fuera de la Institucion, si desconoce el remitente evite hacer clic
en enlaces o archivos adjuntos!

From: Soporte <glpinotificaciones@secop.gov.co>

Sent: Monday, December 11, 2023 6:23:53 PM

To: DAVID FERNANDO MOOR ARAUJO <davidmoore97 @hotmail.com>

Subject: [GLPI #1050311] Confirmacién de Colombia Compra Eficiente por actualizacién de caso

Estimado Sr.(a) DAVID FERNANDO MOOR ARAUJO

El caso numero 1050311 sobre 1 TVEC - Modificaciones - Entidad a nombre de DAVID
FERNANDO MOOR ARAUJO Asignados a los tecnicos : Manuela Lopez Giraldo ha sido
actualizado. &

A continuacién, relacionamos el detalle:
Estado solicitud: En curso (asignada)
Recuerde el detalle de su caso: S
Origen de la solicitud: Canal Telefohico
Prioridad: Mediana

Fecha Maxima de solucion: 2023-12-15 (9:57

Categoria: Novedades en los procesos de Contratacion

Descripcion: Estimado usuario,

Agradecemos que se haya comunicado con |z Mesa de Servicio de la Ager ia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra ‘Eficiante, a continuacion, relacior amos las consultas
que nos realizd a través del canal telefénico.

Consulta usuario:



1- Se comunica el Sr. David indicando que desea liquidar unas érdenes de compra, pero que
no le ha sido posible comunicarse con el proveedor para gestion la finalizacién de las
érdenes Indica que algunas érdenes cuentan con facturas pendientes.

El usuarlo realizd la solicitud de informacion de como proceder en estos casos mediante el
correo electrénico de ventanilla Unica.

Rt ¥ mf '

Ordenes a liquidar: 92444 92458 92459 92440 92442 92443 924457 92461 86844 821034
8823599489 95921 90362 90393 90374 97825 90776 95920 90354 90777 95153 97819
97824 87100 88558

Recuerde que posterior a esta notificacién le Ilegara un correo electrdnico con la resolucion
de sus inquietudes. L
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Le recordamos que en huestro sitio de soporte WWW. colomblacompra gov.co/soporte usted
puede consultar informacién de interés donde encontrara respuesta a sus inquietudes.

Colombia Compra Eficiente, dentro del término legal previsto para ello, atendera su
requerimiento o solicitud en virtud de lo dispuesto en el articulo 23 de la Constitucién Politica
de Colombia y de conformidad con lo sefhalado en el Cédigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (l.2y 1437 de 2011).

Autorizacion de utilizacion de datos: El usuario autoriza de manera expresa a Colombia
Compra Eficiente a registrar en su base de datos su nombre, correo electrénico y demas
datos que el usuatio consigno en el formulario, los cuales seran utilizados Unica y
exclusivamente para que Colombia Compra Eficiente envie informacién pertinente sobre el
sistema de compras y contratacion puiblica, sobre la Entidad y otros temas relacionados.
Colombia Compra Eficiente no compartira esta informacion con terceros. Asi mismo, conforme
a las politicas de tratamiento de la informacidn de la Entidad y legislacién colombiana vigente
en materia de Habeas Data.

El usuario podra moduf‘ icar, rectificar o suprimir la informacion depositada enviando su
solicitud a través dela opcién "Crear Caso" en www.colombiacompra.gov.co/soporte



Cordialmente;

Mesa de Servicio Colombia Compra Eficiente

Generados automaticamente por GLPI 9.1.6

De : David Moore <davidmoore97@hotmail.com> lun, 11 de dic de 2023 18:35

Asunto : Fwd: [GLPI #1050311] Confirmacién de Colombia Compra
Eficiente por solucién de su caso

Para : SS. Jhon Esneider Florez Lopez
<jhon.ﬂorezlo@buzonejercito.miI.co>

;Este correo se originé fuera de la Institucién, si desconoce el remitente evite hacer clic
en enlaces o archivos adjuntos!

From: Soporte <glpinotificaciones@secop.gov.co>

Sent: Monday, December 11, 2023 6:30:53 PM

To: DAVID FERNANDO MOOR ARAUJO <davidmoore97 @hotmail.com>

Subject: [GLPI #1050311] Confirmacién de Colombia Compra Eficiente por solucion de su caso

Estimado Sr.(a) DAVID FERNANDO MOOR ARAUJO

Su solicitud sobre 1 TVEC - Modificaciones - Entidad registrado con el nimero 1050311 a su
nombre, ha sido resuelto por Manuela Lopez Giraldo , a continuacion el detalle de la
respuesta:

Fecha de solucion: 2023-12-11 18: 30
Tipo de solucion: Definitivo
Solucion :

Cordial saludo,

En atencion a su solicitud se informa qu 2, desde « | médulo administra tu orden de compra, la
entidad puede solicitar la liquidacién de Ias érden: s de compra. En la justifi-:acién de la



modificacidn, por favor aclarar que desea finalizar las 6rdenes de manera unilateral porque no
és posible establecer comunicacién con proveedor para-la firma del formulario.

Si lo considera pertinente, podran adjuntar imagenes soportando que no fue posible
establecer comunicacion con el proveedor implicado.

Recuerde que para las drdenes de compra con facturas pendientes, la entidad debera
anularlas para proceder a solicitar su liquidacion.

Gracias por contactarnos, esperamos con esta informacion haber resuelto su requerimiento.
Le recordamos nuestros canales de atencién:

Teléfonos: (+57 / 601) 7456788 Bogotd y 018000520808 (linea nacional gratuita) en el resto
del pais.

Pagina principal www.colombiacompra.gov.co

Formulario Web https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario-de-
soporte L

Secobot https://secobot.colombiacompra.gov.co/
Canal (PQRSD) h_t_tps:z1www.co|ombiacommgovffffdlpg[_sg

Carrera 7 No. 26 -20 Piso 17, Bogota — Colombia
Cordialmente,

Mesa de Servicio -Agencia Nacional de Contratacién Pablica Colombia Compra
Eficiente (ANCP —CCE)

Si no esta de acuerdo con la respuesta, por favor ingrese aqui:

URL: http://mesadeservicio.colombiacompra.gov.co/index.php?
redirect=ticket 1050311 Ticket$1&ncAUTO=1 para ingresar digite su nimero de
cédula como usuario y contrasefia y haga clic en el botén "Rechazar la soluciéon"




Sin una respuesta, el incidente sera cerrado autoraticamente después de 3 dias

Este es un mensaje automatico de caracter informativo. Por favor, no responda ni
reenvié mensajes a esta cuenta.

Le recordamos que en nuestro sitio de soporte www.colombiacompra.gov.co/soporte usted
puede consultar informacién de interés donde encontrara respuesta a sus inquietudes.

Colombia Compra Eficiente, dentro del término legal previsto para ello, atendera su
requerimiento o solicitud en virtud de lo dispuesto en el articulo 23 de la Constitucién Politica
de Colombia y de conformidad con lo sefalado en el Cédigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Autorizacion de utilizacién de datos: El usuario autoriza cle manera expresa a Colombia
Compra Eficiente a registrar en su base de datos su nombre, correo electrénico y demas
datos que el usuario consignd en el formulario, los cuales serén utilizados Unica y
exclusivamente para que Colombia Compra Eficiente envie informacién pertinente sobre el
sistema de compras y contratacion publica, sobre la Entidad y otros temas relacionados.
Colombia Compra Eficiente no compartira esta informacion con terceros. Asi mismo, conforme
a las politicas de tratamiento de la informacién de la Entidad y legislacion colombiana vigente
en materia de Habeas Data.

El usuario podré modificar, rectificar o suprimir la informacién depositada enviando su
solicitud a través dela opcién "Crear Caso" en www.colornbiacompra.gov.co/soporte
Cordialmente;

Mesa de Servicio Colombia Compra Eficiente
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